
OKUL TYT NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM) 142 142 1389 12709

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Matematik

Türkçe Matematik-1 Toplam Dereceler
D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22 13 18,67 8 6 6,66 28 18 24,03 228,040

Okul Ortalaması 18 17 13,90 2 5 1,05 20 22 14,96 169,126

KATILIMLAR

1 893 BEYTULLAH DMRLKK 12A 28 8 26,00 10 4 9,00 38 12 35,00 267,520 1 1 1 238 2683

2 465 ÖKKEŞ ABA 12A 35 5 33,75 5 12 2,00 40 17 35,75 264,780 2 2 2 245 2791

3 866 OYA ŞİŞMAN 12F 25 10 22,50 11 6 9,50 36 16 32,00 254,280 1 3 3 277 3226

4 545 İSA SAYGILI 12A 22 13 18,75 13 5 11,75 35 18 30,50 249,420 3 4 4 295 3474

5 874 MUSTAFA BALCI 12A 32 8 30,00 5 11 2,25 37 19 32,25 249,040 4 5 5 297 3494

6 869 EMİNE OKUDUCU 12H 27 12 24,00 6 10 3,50 33 22 27,50 228,480 1 6 6 370 4546

7 252 MURAT KAMÇI 12A 25 9 22,75 5 2 4,50 30 11 27,25 228,220 5 7 7 371 4558

8 501 ABDULLAH ÇOMAK 12A 18 13 14,75 12 5 10,75 30 18 25,50 225,740 6 8 8 386 4699

9 483 ONUR 12A 23 16 19,00 8 4 7,00 31 20 26,00 224,720 7 9 9 391 4757

10 876 EMİNE BOZDAĞ 12H 27 10 24,50 3 3 2,25 30 13 26,75 223,960 2 10 10 393 4795

11 595 YAKUP ERAFŞAR 12A 21 17 16,75 9 4 8,00 30 21 24,75 219,900 8 11 11 414 5058

12 867 DİLBER SAYGILI 12 22 12 19,00 6 2 5,50 28 14 24,50 216,560 1 12 12 438 5267

13 497 HAYRETTİN GNS 12A 20 9 17,75 7 2 6,50 27 11 24,25 216,300 9 13 13 441 5285

14 898 KÜBRA KORKMAZ 12E 24 15 20,25 5 4 4,00 29 19 24,25 214,100 1 14 14 457 5434

15 460 12A 28 12 25,00 0 1 -0,25 28 13 24,75 212,640 10 15 15 466 5546

16 1537 MÜCAHİTDDEMİRDÖĞ EN 12B 27 12 24,00 0 0 0,00 27 12 24,00 209,440 1 16 16 486 5762

17 870 NEŞE ŞİŞMAN 12F 22 16 18,00 6 4 5,00 28 20 23,00 209,280 2 17 17 487 5773

18 1445 İZZET ÇOLAK 12B 25 13 21,75 7 21 1,75 32 34 23,50 208,700 2 18 18 489 5819

19 41 MERVE BATU 12E 23 10 20,50 2 0 2,00 25 10 22,50 204,360 2 19 19 510 6112

20 901 HÜSNE KARNIKARA 12E 24 13 20,75 3 5 1,75 27 18 22,50 204,140 3 20 20 511 6130

21 953 ŞEHRİBAN HANÇER 12E 26 13 22,75 1 6 -0,50 27 19 22,25 201,020 4 21 21 533 6320

22 1225 OSMAN KURT 12B 24 12 21,00 1 1 0,75 25 13 21,75 199,840 3 22 22 542 6392

23 489 AYŞE İMALI 12E 25 13 21,75 1 4 0,00 26 17 21,75 199,180 5 23 23 547 6429

24 569 ŞERİFE KIR 12F 22 11 19,25 2 1 1,75 24 12 21,00 197,300 3 24 24 564 6573

25 1490 SEDAT KARABACAK 12B 23 13 19,75 4 12 1,00 27 25 20,75 195,500 4 25 25 578 6698

26 463 BEYHAN KAMALAK 12F 23 13 19,75 2 4 1,00 25 17 20,75 195,500 4 25 25 578 6698

27 879 DUYGU BOZ AĞ 23 11 20,25 2 6 0,50 25 17 20,75 195,060 1 27 27 581 6727

28 482 FATMA BOZTEPE 12F 23 13 19,75 1 1 0,75 24 14 20,50 194,140 5 28 28 585 6791

29 152 ABDULKADİR 12A 13 20 8,00 12 6 10,50 25 26 18,50 193,600 11 29 29 587 6836

30 1577 MEHMET DAVARCI 12B 22 8 20,00 0 0 0,00 22 8 20,00 191,200 5 30 30 601 6979

31 528 ENES AKBABA 12A 18 15 14,25 6 5 4,75 24 20 19,00 190,820 12 31 31 607 7012

32 563 NURTEN TÜTEN 12G 23 14 19,50 0 0 0,00 23 14 19,50 188,920 1 32 32 626 7108

33 886 MEHTAB HANÇER 12E 22 14 18,50 2 5 0,75 24 19 19,25 188,440 6 33 33 633 7140

34 470 KÜBRAORÇAN 12G 20 12 17,00 2 0 2,00 22 12 19,00 188,400 2 34 34 635 7145

35 478 ELİF OKUMUŞŞ 12F 24 15 20,25 0 4 -1,00 24 19 19,25 186,900 6 35 35 648 7250

36 485 GAMZE NUR DURDU 12F 19 16 15,00 5 7 3,25 24 23 18,25 186,080 7 36 36 657 7306

37 0 MEDİNE YÜKSEK 22 9 19,75 0 3 -0,75 22 12 19,00 185,980 2 37 37 658 7308

38 0 MEDİNE YÜKSEK 22 9 19,75 0 3 -0,75 22 12 19,00 185,980 2 37 37 658 7308

39 1517 YUSUF ÇILGI 12B 20 13 16,75 3 5 1,75 23 18 18,50 185,900 6 39 39 660 7310

40 878 GÜLPERİ KIRMACI 12H 21 13 17,75 2 5 0,75 23 18 18,50 185,020 3 40 40 666 7363

41 890 MUHAMMET GÜNEŞ 12A 16 22 10,50 9 9 6,75 25 31 17,25 184,600 13 41 41 672 7390

42 868 12G 21 15 17,25 2 4 1,00 23 19 18,25 184,100 3 42 42 675 7421

43 101 SEHER BAYIR 12E 21 15 17,25 1 1 0,75 22 16 18,00 182,740 7 43 43 688 7501

44 955 İPK  ÇETİN 12H 21 12 18,00 3 12 0,00 24 24 18,00 182,080 4 44 44 692 7539

45 42 İSMAİL AKÇADAĞ 12A 21 13 17,75 0 0 0,00 21 13 17,75 180,940 14 45 45 701 7597

46 904 DÖNE KÖSE 12F 22 14 18,50 1 7 -0,75 23 21 17,75 180,280 8 46 46 710 7655

47 0 ÜLKÜ BOZKURT 12E 19 18 14,50 3 2 2,50 22 20 17,00 179,720 8 47 47 714 7691
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Matematik

Türkçe Matematik-1 Toplam Dereceler
D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22 13 18,67 8 6 6,66 28 18 24,03 228,040

Okul Ortalaması 18 17 13,90 2 5 1,05 20 22 14,96 169,126

KATILIMLAR

48 14 ELİF DEMİR 12F 22 16 18,00 0 3 -0,75 22 19 17,25 178,000 9 48 48 731 7793

49 553 NESLİHAN TEKE 12F 18 17 13,75 5 9 2,75 23 26 16,50 177,660 10 49 49 738 7822

50 491 FATMA GÜL OMUZUBOZLU 12G 20 13 16,75 0 0 0,00 20 13 16,75 176,380 4 50 50 752 7897

51 114 DERYA YAKAR 12F 21 15 17,25 1 6 -0,50 22 21 16,75 175,940 11 51 51 757 7918

52 881 MUSTAFA DUT 12C 19 17 14,75 2 2 1,50 21 19 16,25 175,420 1 52 52 758 7945

53 584 12G 20 19 15,25 1 1 0,75 21 20 16,00 173,620 5 53 53 781 8067

54 636 SEMA DOĞAN 12E 20 18 15,50 1 2 0,50 21 20 16,00 173,400 9 54 54 785 8084

55 0 OSMAN TEKİN 12A 19 20 14,00 4 9 1,75 23 29 15,75 173,360 15 55 55 786 8087

56 782 SERKAN DEMİR 15 4 14,00 2 1 1,75 17 5 15,75 173,360 4 55 55 786 8087

57 883 DAVUT KAYDI 12A 15 22 9,50 7 6 5,50 22 28 15,00 173,240 16 57 57 789 8098

58 896 FATMANUR ÇAM 12E 20 16 16,00 0 0 0,00 20 16 16,00 172,960 10 58 58 790 8111

59 0 ŞULE İŞPAK 12F 19 15 15,25 1 2 0,50 20 17 15,75 172,260 12 59 59 799 8153

60 494 ERDOĞAN GÖZEL 18 9 15,75 0 0 0,00 18 9 15,75 171,820 5 60 60 802 8173

61 536 K E V S E RAOZALAN 12F 19 18 14,50 2 4 1,00 21 22 15,50 171,560 13 61 61 805 8193

62 468 SULTAN GÜL 12F 21 18 16,50 2 11 -0,75 23 29 15,75 171,160 14 62 62 807 8213

63 209 AYŞE BÜŞRA AKAR 12H 19 14 15,50 0 0 0,00 19 14 15,50 170,680 5 63 63 810 8241

64 496 EMİNE SAYGILI 12G 19 19 14,25 1 0 1,00 20 19 15,25 170,420 6 64 64 811 8255

65 894 RAHMİYE IŞIK 12E 19 20 14,00 2 4 1,00 21 24 15,00 169,280 11 65 65 817 8316

66 475 ÖMER EVRAN 12C 19 18 14,50 2 6 0,50 21 24 15,00 168,840 2 66 66 821 8336

67 895 FATMA NUR YILMAZ 12H 20 15 16,25 1 8 -1,00 21 23 15,25 168,660 6 67 67 822 8350

68 568 MESUTTYILDIR IM 12B 19 20 14,00 2 5 0,75 21 25 14,75 167,920 7 68 68 829 8381

69 513 ELİF KUBRA TURUNÇ 12G 19 17 14,75 0 0 0,00 19 17 14,75 167,260 7 69 69 837 8427

70 958 FATMAAHRAZ 12E 19 19 14,25 6 23 0,25 25 42 14,50 166,340 12 70 70 845 8471

71 0 HALİL İBRAHİM ARDIÇ 12B 19 17 14,75 0 1 -0,25 19 18 14,50 165,900 8 71 71 850 8493

72 198 RECEP KAYABAŞI 12C 19 19 14,25 1 4 0,00 20 23 14,25 164,980 3 72 72 864 8534

73 1630 MUHAMMET EMİN KAVAK 12B 17 22 11,50 3 3 2,25 20 25 13,75 164,680 9 73 73 867 8556

74 908 ZEHRA KIRDAĞ 12F 19 17 14,75 0 2 -0,50 19 19 14,25 164,540 15 74 74 870 8561

75 508 BÜŞRA ORÇAN 12G 17 15 13,25 1 1 0,75 18 16 14,00 164,500 8 75 75 871 8562

76 965 HANÇER 12E 16 21 10,75 3 1 2,75 19 22 13,50 163,980 13 76 76 879 8596

77 90 Bİ* UZENUR 12G 16 18 11,50 2 0 2,00 18 18 13,50 163,320 9 77 77 888 8631

78 956 EMEL TAŞDEMİR 12H 19 17 14,75 3 15 -0,75 22 32 14,00 163,180 7 78 78 891 8637

79 544 HATİCE BEYZA AKAR 12F 15 18 10,50 4 5 2,75 19 23 13,25 162,840 16 79 79 895 8654

80 8 AYŞE IRMAK 12F 20 19 15,25 1 9 -1,25 21 28 14,00 162,740 17 80 80 896 8658

81 974 ZEHRA KESİCİ 12E 19 21 13,75 0 0 0,00 19 21 13,75 162,700 14 81 81 897 8661

82 472 ELİF ÇİMEN 12F 19 19 14,25 1 6 -0,50 20 25 13,75 162,260 18 82 82 904 8693

83 195 BÜŞRA KÖK 12H 18 19 13,25 3 11 0,25 21 30 13,50 161,780 8 83 83 908 8723

84 512 ŞEREF ÇETİN 12B 16 23 10,25 4 5 2,75 20 28 13,00 161,700 10 84 84 911 8732

85 980 SAFİNAZ YILMAZ 12F 16 21 10,75 3 3 2,25 19 24 13,00 161,260 19 85 85 914 8756

86 791 MELTEM KURT 12F 17 16 13,00 1 3 0,25 18 19 13,25 160,640 20 86 86 919 8780

87 486 SAMET ERGÜVEN 12C 17 22 11,50 3 6 1,50 20 28 13,00 160,600 4 87 87 921 8783

88 1143 ASHABİL KOÇ 12B 17 20 12,00 2 4 1,00 19 24 13,00 160,160 11 88 88 928 8807

89 492 EMRE KAMALAK 12B 18 16 14,00 1 7 -0,75 19 23 13,25 159,760 12 89 89 931 8833

90 269 SEDA SİMSAR 12E 19 16 15,00 0 7 -1,75 19 23 13,25 158,880 15 90 90 938 8867

91 882 KADRİ * KURT 12H 17 10 14,50 0 6 -1,50 17 16 13,00 157,960 9 91 91 943 8907

92 509 MUSTAFA GÜL 12B 16 19 11,25 1 0 1,00 17 19 12,25 156,740 13 92 92 961 8966

93 561 MUHAMMETBAYAR 12C 17 16 13,00 1 6 -0,50 18 22 12,50 156,560 5 93 93 963 8972

94 909 NURAN ÖZTÜRK 12G 17 22 11,50 1 1 0,75 18 23 12,25 156,520 10 94 94 964 8973
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Matematik

Türkçe Matematik-1 Toplam Dereceler
D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22 13 18,67 8 6 6,66 28 18 24,03 228,040

Okul Ortalaması 18 17 13,90 2 5 1,05 20 22 14,96 169,126

KATILIMLAR

95 1699 GAMZE DAVARCI 12E 16 11 13,25 0 3 -0,75 16 14 12,50 156,340 16 95 95 965 8985

96 619 MUSTAFA KARADANA 12B 15 24 9,00 4 5 2,75 19 29 11,75 156,000 14 96 96 968 9001

97 957 ADİL HASIRCI 12C 17 18 12,50 0 2 -0,50 17 20 12,00 154,280 6 97 97 978 9075

98 522 BURCU AKBABA 12E 18 21 12,75 2 11 -0,75 20 32 12,00 154,060 17 98 98 980 9084

99 968 ÖMER GÜNEŞ 12A 18 18 13,50 0 6 -1,50 18 24 12,00 153,400 17 99 99 986 9119

100 830 SELCAN GÜL AK 12E 15 20 10,00 2 3 1,25 17 23 11,25 152,400 18 100 100 993 9149

101 562 HACERÇILGI 12G 16 22 10,50 1 1 0,75 17 23 11,25 151,960 11 101 101 997 9167

102 221 MEHMET CAN GÖKGÜLLÜ 12C 15 14 11,50 0 1 -0,25 15 15 11,25 151,080 7 102 102 1005 9198

103 979 EDA NUR ÇELİK 12E 17 20 12,00 1 7 -0,75 18 27 11,25 150,640 19 103 103 1008 9222

104 1 BURAK DEMİR 12A 15 22 9,50 2 3 1,25 17 25 10,75 150,120 18 104 104 1010 9247

105 484 EMİNE KILINÇ 12G 15 21 9,75 2 4 1,00 17 25 10,75 149,900 12 105 105 1012 9257

106 824 MUSTAFA ÇİÇEK 12A 17 21 11,75 1 7 -0,75 18 28 11,00 149,500 19 106 106 1014 9280

107 960 MERYEMAKGÜL 12F 16 22 10,50 1 3 0,25 17 25 10,75 149,240 21 107 107 1018 9290

108 10 AYŞE KIZ IKAYA F 15 23 9,25 4 11 1,25 19 34 10,50 148,980 1 108 108 1023 9304

109 626 SONER ÖZTÜRK 12C 16 20 11,00 1 5 -0,25 17 25 10,75 148,800 8 109 109 1024 9309

110 524 MERVE TATAR 12E 15 19 10,25 0 0 0,00 15 19 10,25 146,740 20 110 110 1032 9365

111 73 BUSRET BEYDİLLİ 12C 15 19 10,25 0 0 0,00 15 19 10,25 146,740 9 110 110 1032 9365

112 887 FATİH SULTAN M VURAL 12C 15 18 10,50 0 1 -0,25 15 19 10,25 146,520 10 112 112 1036 9375

113 977 OKTAY ÇELİK 12C 14 19 9,25 1 1 0,75 15 20 10,00 146,260 11 113 113 1040 9383

114 225 MEHMET  ERDAL 12B 16 19 11,25 0 4 -1,00 16 23 10,25 145,860 15 114 114 1042 9395

115 0 DURDİYE YENİGÜL 12G 15 18 10,50 0 2 -0,50 15 20 10,00 145,160 13 115 115 1052 9427

116 510 HATİCE YILMAZ 12E 16 23 10,25 2 10 -0,50 18 33 9,75 144,020 21 116 116 1059 9466

117 163 ÖZLEM KALLİ 12G 13 17 8,75 1 1 0,75 14 18 9,50 143,980 14 117 117 1060 9467

118 523 AHMET İLERİ 12C 15 24 9,00 1 2 0,50 16 26 9,50 143,760 12 118 118 1064 9477

119 558 ELİF BARDAK 12F 16 22 10,50 0 4 -1,00 16 26 9,50 142,440 22 119 119 1075 9514

120 540 ELİF CANAN KARAMAN 12F 17 20 12,00 1 14 -2,50 18 34 9,50 141,120 23 120 120 1086 9558

121 33 HALİME DAĞ 12G 16 22 10,50 0 7 -1,75 16 29 8,75 138,360 15 121 121 1112 9641

122 589 AYŞEGÜL    MAZ 12G 14 24 8,00 0 0 0,00 14 24 8,00 136,480 16 122 122 1121 9687

123 657 FATMA GNŞ 12E 14 21 8,75 0 3 -0,75 14 24 8,00 135,820 22 123 123 1125 9711

124 832 İBRAHİM GÜL 12C 14 25 7,75 0 0 0,00 14 25 7,75 135,340 13 124 124 1128 9720

125 987 BÜŞRA SAĞER 12F 13 22 7,50 0 2 -0,50 13 24 7,00 131,480 24 125 125 1150 9817

126 959 SULTAN BAHAR 12H 15 20 10,00 3 23 -2,75 18 43 7,25 130,640 10 126 126 1154 9836

127 469 HATİCE BZDĞN 12H 11 21 5,75 1 1 0,75 12 22 6,50 130,300 11 127 127 1157 9850

128 615 ECE GÜLSENUR ÇAKMAK 12G 13 26 6,50 0 0 0,00 13 26 6,50 129,640 17 128 128 1160 9858

129 1002 MEHMET MAĞRALI 12B 9 30 1,50 5 7 3,25 14 37 4,75 124,520 16 129 129 1181 9959

130 543 BURAK KARANFİL 12C 12 27 5,25 0 0 0,00 12 27 5,25 123,940 14 130 130 1182 9966

131 1177 HALİL İBRAHİM KÖSE 12B 12 27 5,25 0 0 0,00 12 27 5,25 123,940 17 130 130 1182 9966

132 655 BAHAR BOYDAK 12E 14 26 7,50 3 21 -2,25 17 47 5,25 121,960 23 132 132 1194 10006

133 239 İSA AKPINAR 12B 11 19 6,25 0 6 -1,50 11 25 4,75 120,340 18 133 133 1205 10036

134 526 ARİFE GEYİK 12F 11 27 4,25 0 1 -0,25 11 28 4,00 118,020 25 134 134 1215 10061

135 982 HATİCE TAŞDEMİR 12E 14 25 7,75 5 34 -3,50 19 59 4,25 116,300 24 135 135 1227 10091

136 703 H İBRAHİM KARASAKAL 12B 10 25 3,75 0 1 -0,25 10 26 3,50 115,740 19 136 136 1233 10099

137 905 HABİP ÖZDEMİR 12C 7 18 2,50 0 0 0,00 7 18 2,50 111,400 15 137 137 1245 10145

138 620 AYŞENUR BAYSULU 12G 8 23 2,25 0 0 0,00 8 23 2,25 110,260 18 138 138 1253 10160

139 631 EDANUR OĞUL 12G 9 29 1,75 0 0 0,00 9 29 1,75 107,980 19 139 139 1264 10186

140 1622 MUKADDES SÜNBÜL 12E 9 18 4,50 1 15 -2,75 10 33 1,75 105,560 25 140 140 1279 10215

141 498 MERVE İMALI 12G 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 100,000 20 141 141 1296 10255
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Matematik

Türkçe Matematik-1 Toplam Dereceler
D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22 13 18,67 8 6 6,66 28 18 24,03 228,040

Okul Ortalaması 18 17 13,90 2 5 1,05 20 22 14,96 169,126

KATILIMLAR

142 588 ZEYNEP 12G 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 100,000 20 141 141 1296 10255
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SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
DUYGU BOZ AĞ 879

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,060 228,040 1 27 27 581 6727

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 5 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 17,90 13,90 18,67

Matematik-1 40 2 6 0,50 1 0,15 1,05 6,66

Toplam: 80 25 17 20,75 26 18,05 14,96 24,03

TYT Türkçe BabDEabECCEEBBCECDEA C ED  da EddeDaCbB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik  EbeaB     b    d         d             

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 11 58

Türkçe 40 23 11 58

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 13 7 62
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 6 5

Matematik-1 40 2 6 5

SAYI KÜMELERİ 3 1 1 33
DENKLEMLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 1 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 1 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 1 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
ERDOĞAN GÖZEL 494

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,820 228,040 5 60 60 802 8173

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 5 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 9 15,75 39 17,90 13,90 18,67

Toplam: 80 18 9 15,75 20 18,05 14,96 24,03

TYT Türkçe aCBaaDCdDdBBEEECb bCBAA       DeC   D b 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 9 45

Türkçe 40 18 9 45

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 9 6 43
PARÇADA ANLATIM 2 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE YÜKSEK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,980 228,040 2 37 37 658 7308

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 5 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 17,90 13,90 18,67

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 0,15 1,05 6,66

Toplam: 80 22 12 19,00 24 18,05 14,96 24,03

TYT Türkçe CCBE  C DEBBEEdeDECCBAddaDE a cbC b D E 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik     e   d                 a             

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 9 55

Türkçe 40 22 9 55

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
PARÇADA ANLAM 21 9 5 43
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 1 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE YÜKSEK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,980 228,040 2 37 37 658 7308

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 5 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 17,90 13,90 18,67

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 0,15 1,05 6,66

Toplam: 80 22 12 19,00 24 18,05 14,96 24,03

TYT Türkçe CCBE  C DEBBEEdeDECCBAddaDE a cbC b D E 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik     e   d                 a             

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 9 55

Türkçe 40 22 9 55

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
PARÇADA ANLAM 21 9 5 43
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 1 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
SERKAN DEMİR 782

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,360 228,040 4 55 55 786 8087

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 5 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 4 14,00 35 17,90 13,90 18,67

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 0,15 1,05 6,66

Toplam: 80 17 5 15,75 20 18,05 14,96 24,03

TYT Türkçe  CC EaDECCEEBBC eaE ACe                 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik           d B    D                      

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 4 38

Türkçe 40 15 4 38

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
PARÇADA ANLAM 21 7 2 33
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 1 0 50
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
DİLBER SAYGILI 867 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,560 228,040 1 12 12 438 5267

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 1 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 19,00 13,90 18,67

Matematik-1 40 6 2 5,50 14 5,50 1,05 6,66

Toplam: 80 28 14 24,50 31 24,50 14,96 24,03

TYT Türkçe CCBEaeCCDEBeEEEaDEeeBA  abb E  CdEbCDcE 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik    E   Bd   A B  CD   e                 

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 12 55

Türkçe 40 22 12 55

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
PARÇADA ANLAM 21 12 8 57
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 2 15

Matematik-1 40 6 2 15

SAYI KÜMELERİ 3 1 0 33
DENKLEMLER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 1 0 50
HAREKET PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
460 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,640 228,040 10 15 15 466 5546

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 17,54 13,90 18,67

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 4,72 1,05 6,66

Toplam: 80 28 13 24,75 31 22,26 14,96 24,03

TYT Türkçe dCCDEaDECCEEcBaECDEAcCedDCbCBDEbdeDDCbBD

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik           d                             

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 12 70

Türkçe 40 28 12 70

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
PARÇADA ANLAM 21 14 7 67
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 2 1 67
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULKADİR 152 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,600 228,040 11 29 29 587 6836

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 20 8,00 20 17,54 13,90 18,67

Matematik-1 40 12 6 10,50 26 4,72 1,05 6,66

Toplam: 80 25 26 18,50 23 22,26 14,96 24,03

TYT Türkçe dCCaEbDcbCEccBCdeb b  eEDea d dC bDbabB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik AECCa d   d B  d D d        CA  De  BBE 

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 20 33

Türkçe 40 13 20 33

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 9 10 43
PARÇADA ANLATIM 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 2 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 6 30

Matematik-1 40 12 6 30

SAYI KÜMELERİ 3 3 0 100
DENKLEMLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 1 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 1 1 50
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 1 0 100
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 1 0 100
DÖRTGENLER 1 0 1 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 1 0 50
GEOMETRİK CİSİMLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH ÇOMAK 501 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,740 228,040 6 8 8 386 4699

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 17,54 13,90 18,67

Matematik-1 40 12 5 10,75 27 4,72 1,05 6,66

Toplam: 80 30 18 25,50 32 22,26 14,96 24,03

TYT Türkçe aCBaDDCdecdBd ECDEC BAAbdDE     d bCDab 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik CCAEA a d  c  B   DEDB   a          cEB 

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 13 45

Türkçe 40 18 13 45

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 1 1 33
PARÇADA ANLAM 21 8 9 38
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 5 30

Matematik-1 40 12 5 30

SAYI KÜMELERİ 3 3 0 100
DENKLEMLER 1 1 0 100
ÜSTLÜ İFADELER 2 1 0 50
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 1 0 50
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
BEYTULLAH DMRLKK 893 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,520 228,040 1 1 1 238 2683

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 17,54 13,90 18,67

Matematik-1 40 10 4 9,00 23 4,72 1,05 6,66

Toplam: 80 38 12 35,00 44 22,26 14,96 24,03

TYT Türkçe CCBEDDCCDEBBEEECeECCBAAECDd a  bddbCDDb 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik CCAEA aBdEDc  B   D      a              

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 8 70

Türkçe 40 28 8 70

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
PARÇADA ANLAM 21 14 6 67
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 2 0 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 10 4 25

Matematik-1 40 10 4 25

SAYI KÜMELERİ 3 3 0 100
DENKLEMLER 1 1 0 100
ÜSTLÜ İFADELER 2 2 0 100
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 1 0 50
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DEMİR 1 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,120 228,040 18 104 104 1010 9247

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 22 9,50 24 17,54 13,90 18,67

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 4,72 1,05 6,66

Toplam: 80 17 25 10,75 13 22,26 14,96 24,03

TYT Türkçe caCDE DabdEccaCECabcbCeEDe CdcEdddbbCbB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik    Ca d  Be                             

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 22 38

Türkçe 40 15 22 38

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 10 9 48
PARÇADA ANLATIM 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 1 33
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 40 2 3 5

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 1 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 1 0 100
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
DAVUT KAYDI 883 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,240 228,040 16 57 57 789 8098

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 22 9,50 24 17,54 13,90 18,67

Matematik-1 40 7 6 5,50 14 4,72 1,05 6,66

Toplam: 80 22 28 15,00 19 22,26 14,96 24,03

TYT Türkçe dCCeEabdCaEacBCEebbcAdBdDecaa EC bDbabB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik AE       eb    d D d   a        De  BBE 

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 22 38

Türkçe 40 15 22 38

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 9 10 43
PARÇADA ANLATIM 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 3 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 6 18

Matematik-1 40 7 6 18

SAYI KÜMELERİ 3 2 0 67
DENKLEMLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 1 0 100
DÖRTGENLER 1 0 1 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 1 0 50
GEOMETRİK CİSİMLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AKBABA 528 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,820 228,040 12 31 31 607 7012

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 17,54 13,90 18,67

Matematik-1 40 6 5 4,75 12 4,72 1,05 6,66

Toplam: 80 24 20 19,00 24 22,26 14,96 24,03

TYT Türkçe aCBEabCCDcBBEEECDEeCBbe   b Ec eC bacab 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik CCAEAEa d    d     d       a            

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 15 45

Türkçe 40 18 15 45

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 10 9 48
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 5 15

Matematik-1 40 6 5 15

SAYI KÜMELERİ 3 3 0 100
DENKLEMLER 1 1 0 100
ÜSTLÜ İFADELER 2 1 0 50
KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 1 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRETTİN GNS 497 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,300 228,040 9 13 13 441 5285

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 9 17,75 44 17,54 13,90 18,67

Matematik-1 40 7 2 6,50 16 4,72 1,05 6,66

Toplam: 80 27 11 24,25 30 22,26 14,96 24,03

TYT Türkçe CCdEbDCeDEc EE a  C BAAbCDd  BDeC   DDb 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik CCAEA aBd         D                     

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 9 50

Türkçe 40 20 9 50

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
PARÇADA ANLAM 21 8 6 38
PARÇADA ANLATIM 2 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 1 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

TYT Matematik 40 7 2 18

Matematik-1 40 7 2 18

SAYI KÜMELERİ 3 3 0 100
DENKLEMLER 1 1 0 100
ÜSTLÜ İFADELER 2 1 0 50
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
İSA SAYGILI 545 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,420 228,040 3 4 4 295 3474

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 17,54 13,90 18,67

Matematik-1 40 13 5 11,75 29 4,72 1,05 6,66

Toplam: 80 35 18 30,50 38 22,26 14,96 24,03

TYT Türkçe CbBEaDaCbEcBEEECD C BAc dDdCEB dddbCDaE 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik CCA d a d    B     b d  ABC  BAD    AEB 

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 13 55

Türkçe 40 22 13 55

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 12 8 57
PARÇADA ANLATIM 2 1 0 50
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 1 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 13 5 33

Matematik-1 40 13 5 33

SAYI KÜMELERİ 3 2 0 67
DENKLEMLER 1 1 0 100
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 1 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 1 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 1 0 100
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN 1 1 0 100
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 1 0 50
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL AKÇADAĞ 42 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,940 228,040 14 45 45 701 7597

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 17,54 13,90 18,67

Toplam: 80 21 13 17,75 22 22,26 14,96 24,03

TYT Türkçe CCddeDCCDdBBEEECDcC eAc  DE E cdddbCDbE 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 13 53

Türkçe 40 21 13 53

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 13 7 62
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET GÜNEŞ 890 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,600 228,040 13 41 41 672 7390

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 22 10,50 26 17,54 13,90 18,67

Matematik-1 40 9 9 6,75 17 4,72 1,05 6,66

Toplam: 80 25 31 17,25 22 22,26 14,96 24,03

TYT Türkçe daCDacDECCEccBCEbDEccCBdDeddcabb ecbdcB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik A CCD A bcd B  e D aE  de    c    C   d 

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 22 40

Türkçe 40 16 22 40

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 8 11 38
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 3 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 9 9 23

Matematik-1 40 9 9 23

SAYI KÜMELERİ 3 2 0 67
DENKLEMLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 1 0 50
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 1 1 50
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 1 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 1 0 100
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT KAMÇI 252 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,220 228,040 5 7 7 371 4558

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 17,54 13,90 18,67

Matematik-1 40 5 2 4,50 11 4,72 1,05 6,66

Toplam: 80 30 11 27,25 34 22,26 14,96 24,03

TYT Türkçe CCdEDDCCDEBBEEECcECCeAb  Db E bCd bCDDb 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik C A     d  B       E     a     D        

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 9 63

Türkçe 40 25 9 63

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
PARÇADA ANLAM 21 16 3 76
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 5 2 13

Matematik-1 40 5 2 13

SAYI KÜMELERİ 3 2 0 67
DENKLEMLER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 1 0 100
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BALCI 874 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,040 228,040 4 5 5 297 3494

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 17,54 13,90 18,67

Matematik-1 40 5 11 2,25 6 4,72 1,05 6,66

Toplam: 80 37 19 32,25 40 22,26 14,96 24,03

TYT Türkçe BCCDdDDECCEEBBCECDEAAaBdeCbCBDECECDbaEBb

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik  ECec d  cd B   aDcBd   e    ce         

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
PARÇADA ANLAM 21 17 4 81
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 2 1 67
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

TYT Matematik 40 5 11 13

Matematik-1 40 5 11 13

SAYI KÜMELERİ 3 2 0 67
DENKLEMLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 1 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 2 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 2 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 1 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 1 0
PARALELKENAR 1 0 1 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ÇİÇEK 824 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,500 228,040 19 106 106 1014 9280

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 21 11,75 29 17,54 13,90 18,67

Matematik-1 40 1 7 -0,75 -2 4,72 1,05 6,66

Toplam: 80 18 28 11,00 14 22,26 14,96 24,03

TYT Türkçe CCaEbDCdDccBEcEbDEddBAdcCDEdda ebcbdDcd 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik       a e    d    Dc  ae          d     

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 21 43

Türkçe 40 17 21 43

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 7 13 33
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 7 3

Matematik-1 40 1 7 3

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 1 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
ÖKKEŞ ABA 465 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,780 228,040 2 2 2 245 2791

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 17,54 13,90 18,67

Matematik-1 40 5 12 2,00 5 4,72 1,05 6,66

Toplam: 80 40 17 35,75 45 22,26 14,96 24,03

TYT Türkçe CCBacDCCDcBBEEECDECCBAAECDECEBDCdEDCDbEB

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik CedEA a d  c dB    d B   aea ec         

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 5 88

Türkçe 40 35 5 88

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 17 4 81
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 3 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

TYT Matematik 40 5 12 13

Matematik-1 40 5 12 13

SAYI KÜMELERİ 3 2 1 67
DENKLEMLER 1 0 1 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 1 0 50
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
BİNOM 1 0 1 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 1 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜNEŞ 968 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,400 228,040 17 99 99 986 9119

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 18 13,50 34 17,54 13,90 18,67

Matematik-1 40 0 6 -1,50 -4 4,72 1,05 6,66

Toplam: 80 18 24 12,00 15 22,26 14,96 24,03

TYT Türkçe dbCaabDcCeEEcBaECDEAcCdbD   cbaCceDDCbB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik e   aa   ed  a                          

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 18 45

Türkçe 40 18 18 45

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 10 10 48
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 0 6 0

Matematik-1 40 0 6 0

SAYI KÜMELERİ 3 0 1 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR 483 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,720 228,040 7 9 9 391 4757

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 17,54 13,90 18,67

Matematik-1 40 8 4 7,00 18 4,72 1,05 6,66

Toplam: 80 31 20 26,00 33 22,26 14,96 24,03

TYT Türkçe CCBEaDbCDaBBEaECbECCBAeEdbcaEabaCEcCDab 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik CCAEAEDcdE cb                           

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 16 58

Türkçe 40 23 16 58

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 15 5 71
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 8 4 20

Matematik-1 40 8 4 20

SAYI KÜMELERİ 3 3 0 100
DENKLEMLER 1 1 0 100
ÜSTLÜ İFADELER 2 2 0 100
KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN TEKİN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,360 228,040 15 55 55 786 8087

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 20 14,00 35 17,54 13,90 18,67

Matematik-1 40 4 9 1,75 4 4,72 1,05 6,66

Toplam: 80 23 29 15,75 20 22,26 14,96 24,03

TYT Türkçe BCCedDadbdEEBBaECeEAAaBceCbCdDadabbbaEB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik dECea    cd B   aD ad b                 

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 20 48

Türkçe 40 19 20 48

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 8 12 38
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 2 1 67
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

TYT Matematik 40 4 9 10

Matematik-1 40 4 9 10

SAYI KÜMELERİ 3 2 1 67
DENKLEMLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 1 1 50
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 1 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP ERAFŞAR 595 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,900 228,040 8 11 11 414 5058

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 17,54 13,90 18,67

Matematik-1 40 9 4 8,00 20 4,72 1,05 6,66

Toplam: 80 30 21 24,75 31 22,26 14,96 24,03

TYT Türkçe BbCaEbDE CEcceCEdDceACeEeCECaDECbdDedEd 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik AECCDacE Bb B   aD                      

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 17 53

Türkçe 40 21 17 53

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 10 10 48
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 3 0 100
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

TYT Matematik 40 9 4 23

Matematik-1 40 9 4 23

SAYI KÜMELERİ 3 3 0 100
DENKLEMLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 1 0
KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 1 0 100
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 1 0 50
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 1 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
ASHABİL KOÇ 1143 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,160 228,040 11 88 88 928 8807

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 20 12,00 30 13,05 13,90 18,67

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 0,80 1,05 6,66

Toplam: 80 19 24 13,00 16 13,86 14,96 24,03

TYT Türkçe CbdaabCCDbBBEEECebbCeAAd Dd EcaeCabdcDb 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik         d    aB   Da  e                 

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 20 43

Türkçe 40 17 20 43

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 10 10 48
PARÇADA ANLATIM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 2 4 5

Matematik-1 40 2 4 5

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 1 0 50
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE KAMALAK 492 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,760 228,040 12 89 89 931 8833

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 13,05 13,90 18,67

Matematik-1 40 1 7 -0,75 -2 0,80 1,05 6,66

Toplam: 80 19 23 13,25 17 13,86 14,96 24,03

TYT Türkçe aCdEaDCCDaBcEEECeEbC Ad  Dd ba bdEbCDbb 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik           aaecBcd    c                  

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 16 45

Türkçe 40 18 16 45

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 11 9 52
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 7 3

Matematik-1 40 1 7 3

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 2 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 1 1 50
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
H İBRAHİM KARASAKAL 703 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
115,740 228,040 19 136 136 1233 10099

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 25 3,75 9 13,05 13,90 18,67

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 0,80 1,05 6,66

Toplam: 80 10 26 3,50 4 13,86 14,96 24,03

TYT Türkçe d CDaaDdbaEEceadCebAe edDa  dcbCdeacCa* 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik                                     a   

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 25 25

Türkçe 40 10 25 25

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 6 14 29
PARÇADA ANLATIM 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 1 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL İBRAHİM ARDIÇ 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,900 228,040 8 71 71 850 8493

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 13,05 13,90 18,67

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 0,80 1,05 6,66

Toplam: 80 19 18 14,50 18 13,86 14,96 24,03

TYT Türkçe aCBEaDCCbaBBEaECDEe eAc CDa dBcbdabdDaE 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik         b                               

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 17 48

Türkçe 40 19 17 48

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 10 10 48
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 0 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL İBRAHİM KÖSE 1177 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
123,940 228,040 17 130 130 1182 9966

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 27 5,25 13 13,05 13,90 18,67

Toplam: 80 12 27 5,25 7 13,86 14,96 24,03

TYT Türkçe caCDEabaeCEEBeeceDccdCabDedaaadddbcbCbB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 27 30

Türkçe 40 12 27 30

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 7 13 33
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 3 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
İSA AKPINAR 239 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
120,340 228,040 18 133 133 1205 10036

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 19 6,25 16 13,05 13,90 18,67

Matematik-1 40 0 6 -1,50 -4 0,80 1,05 6,66

Toplam: 80 11 25 4,75 6 13,86 14,96 24,03

TYT Türkçe CCdabeCCaEB Ec C  eC ccdabb ae e abbDD  

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik         b  a aeb                 d      

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 19 28

Türkçe 40 11 19 28

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 6 10 29
PARÇADA ANLATIM 2 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 6 0

Matematik-1 40 0 6 0

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 1 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 1 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
İZZET ÇOLAK 1445 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,700 228,040 2 18 18 489 5819

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 13,05 13,90 18,67

Matematik-1 40 7 21 1,75 4 0,80 1,05 6,66

Toplam: 80 32 34 23,50 29 13,86 14,96 24,03

TYT Türkçe BebDaeDaCbEcBBCECDEAeCBdDCE aeECdeDDCEB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik bEbecaddcedbBEAa DcabDce eae Ad         

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 13 63

Türkçe 40 25 13 63

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 0 3 0
PARÇADA ANLAM 21 15 5 71
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 2 0 67
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 7 21 18

Matematik-1 40 7 21 18

SAYI KÜMELERİ 3 1 2 33
DENKLEMLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 2 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 2 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 1 1 50
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
BİNOM 1 0 1 0
PARABOL 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 1 0 100
PARALELKENAR 1 0 1 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET  ERDAL 225 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,860 228,040 15 114 114 1042 9395

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 19 11,25 28 13,05 13,90 18,67

Matematik-1 40 0 4 -1,00 -3 0,80 1,05 6,66

Toplam: 80 16 23 10,25 13 13,86 14,96 24,03

TYT Türkçe dabea DECdEEcBbdCecAcCedDb bd ECEeDbC B 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik e     c  ab                             

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 19 40

Türkçe 40 16 19 40

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 10 8 48
PARÇADA ANLATIM 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 2 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 4 0

Matematik-1 40 0 4 0

SAYI KÜMELERİ 3 0 1 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 1 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET DAVARCI 1577 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,200 228,040 5 30 30 601 6979

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 13,05 13,90 18,67

Toplam: 80 22 8 20,00 25 13,86 14,96 24,03

TYT Türkçe CCdcaDCCDEcBE ECDEC  A   Da E  CCEbbDDb 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 8 55

Türkçe 40 22 8 55

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 0 67
PARÇADA ANLAM 21 14 6 67
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET MAĞRALI 1002 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
124,520 228,040 16 129 129 1181 9959

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 30 1,50 4 13,05 13,90 18,67

Matematik-1 40 5 7 3,25 8 0,80 1,05 6,66

Toplam: 80 14 37 4,75 6 13,86 14,96 24,03

TYT Türkçe cabaEcDcCCEbdeCdbcEAeadbDecdaecddeccebe 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik  EaC     ee   A  Dce    bb     B        

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 30 23

Türkçe 40 9 30 23

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 0 3 0
PARÇADA ANLAM 21 5 15 24
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 3 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 5 7 13

Matematik-1 40 5 7 13

SAYI KÜMELERİ 3 1 1 33
DENKLEMLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 2 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
MESUTTYILDIR IM 568 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,920 228,040 7 68 68 829 8381

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 20 14,00 35 13,05 13,90 18,67

Matematik-1 40 2 5 0,75 2 0,80 1,05 6,66

Toplam: 80 21 25 14,75 18 13,86 14,96 24,03

TYT Türkçe CCBEceCdeEBBEbEaeEeadAcEaDabaBceCcDCaDb 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik ddAE    a  c d                          

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 20 48

Türkçe 40 19 20 48

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 9 11 43
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 2 5 5

Matematik-1 40 2 5 5

SAYI KÜMELERİ 3 2 1 67
DENKLEMLER 1 0 1 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
MÜCAHİTDDEMİRDÖĞ EN 1537 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,440 228,040 1 16 16 486 5762

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 13,05 13,90 18,67

Toplam: 80 27 12 24,00 30 13,86 14,96 24,03

TYT Türkçe BCCDEcDcCCEcBBeECDEAACBEDabecDECceDDadB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 12 68

Türkçe 40 27 12 68

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 14 6 67
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 3 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET EMİN KAVAK 1630 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,680 228,040 9 73 73 867 8556

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 22 11,50 29 13,05 13,90 18,67

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 0,80 1,05 6,66

Toplam: 80 20 25 13,75 17 13,86 14,96 24,03

TYT Türkçe aCBEbaCCeEcdEcECecbCBcdbaDEaEcbCCbcaceE 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik  e         B  B   D  d    a             

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 22 43

Türkçe 40 17 22 43

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 9 11 43
PARÇADA ANLATIM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 3 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 3 3 8

Matematik-1 40 3 3 8

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 1 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 1 1 50
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA GÜL 509 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,740 228,040 13 92 92 961 8966

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 19 11,25 28 13,05 13,90 18,67

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 0,80 1,05 6,66

Toplam: 80 17 19 12,25 15 13,86 14,96 24,03

TYT Türkçe CCdaecCbDEcBEEEC bdC Ad dDb EcbeadbaDcE 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik               B                         

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 19 40

Türkçe 40 16 19 40

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
PARÇADA ANLAM 21 8 12 38
PARÇADA ANLATIM 2 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 1 0 50
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KARADANA 619 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,000 228,040 14 96 96 968 9001

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 24 9,00 23 13,05 13,90 18,67

Matematik-1 40 4 5 2,75 7 0,80 1,05 6,66

Toplam: 80 19 29 11,75 15 13,86 14,96 24,03

TYT Türkçe aCdEaeCCDEcBEEECDceCacddaDbedaabddbCcab 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik  be A DeCaDe                            

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 24 38

Türkçe 40 15 24 38

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
PARÇADA ANLAM 21 8 12 38
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 3 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 4 5 10

Matematik-1 40 4 5 10

SAYI KÜMELERİ 3 0 1 0
DENKLEMLER 1 0 1 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 1 1 50
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN KURT 1225 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,840 228,040 3 22 22 542 6392

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 13,05 13,90 18,67

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,80 1,05 6,66

Toplam: 80 25 13 21,75 27 13,86 14,96 24,03

TYT Türkçe dCCDaaedCCEcBaCECDE c BEDdEeB EdECDbCEB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik                c D                      

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 12 60

Türkçe 40 24 12 60

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 14 6 67
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 2 33
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
SEDAT KARABACAK 1490 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,500 228,040 4 25 25 578 6698

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 13,05 13,90 18,67

Matematik-1 40 4 12 1,00 3 0,80 1,05 6,66

Toplam: 80 27 25 20,75 26 13,86 14,96 24,03

TYT Türkçe abBaeDCbDaBBEcECDECCBAe  Dd EaDeCdDCDbE 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik bebEddcadbceAaBE                        

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 13 58

Türkçe 40 23 13 58

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 0 3 0
PARÇADA ANLAM 21 14 6 67
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

TYT Matematik 40 4 12 10

Matematik-1 40 4 12 10

SAYI KÜMELERİ 3 1 2 33
DENKLEMLER 1 0 1 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 2 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 2 0 100
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 1 0 50
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEREF ÇETİN 512 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,700 228,040 10 84 84 911 8732

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 23 10,25 26 13,05 13,90 18,67

Matematik-1 40 4 5 2,75 7 0,80 1,05 6,66

Toplam: 80 20 28 13,00 16 13,86 14,96 24,03

TYT Türkçe daCDEaDdCCEcBBCdebddededDabdceECadDaaEB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik bE       e  Ba d D     Ba               

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 23 40

Türkçe 40 16 23 40

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 13 7 62
PARÇADA ANLATIM 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 3 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 4 5 10

Matematik-1 40 4 5 10

SAYI KÜMELERİ 3 1 1 33
DENKLEMLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 1 0 50
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÇILGI 1517 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,900 228,040 6 39 39 660 7310

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 19 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 13,05 13,90 18,67

Matematik-1 40 3 5 1,75 4 0,80 1,05 6,66

Toplam: 80 23 18 18,50 23 13,86 14,96 24,03

TYT Türkçe aCbcEaDaCCEcBBCEde eACeED     ECEbDbCbB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik b           B  c D  E   e     d    d    

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 13 50

Türkçe 40 20 13 50

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 0 3 0
PARÇADA ANLAM 21 14 6 67
PARÇADA ANLATIM 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 5 8

Matematik-1 40 3 5 8

SAYI KÜMELERİ 3 0 1 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 1 0 50
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 1 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 1 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
ADİL HASIRCI 957 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,280 228,040 6 97 97 978 9075

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 15 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 18 12,50 31 10,50 13,90 18,67

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 0,20 1,05 6,66

Toplam: 80 17 20 12,00 15 10,70 14,96 24,03

TYT Türkçe BaCbEaDcCdEccdCECDEcA  dD Edc EaaeDDdaa 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik  c             a                        

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 18 43

Türkçe 40 17 18 43

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 9 11 43
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 1 33
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

SAYI KÜMELERİ 3 0 1 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET İLERİ 523 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,760 228,040 12 118 118 1064 9477

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 15 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 24 9,00 23 10,50 13,90 18,67

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 0,20 1,05 6,66

Toplam: 80 16 26 9,50 12 10,70 14,96 24,03

TYT Türkçe aCBacaebDEcBEaEdDdCCBbcEdDEdddedCcbeaab 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik         e  B c                          

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 24 38

Türkçe 40 15 24 38

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 6 14 29
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK KARANFİL 543 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
123,940 228,040 14 130 130 1182 9966

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 15 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 27 5,25 13 10,50 13,90 18,67

Toplam: 80 12 27 5,25 7 10,70 14,96 24,03

TYT Türkçe deeeabDaeCEEBcCdacdbdCeEDadbdbECddDceba 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 27 30

Türkçe 40 12 27 30

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 8 12 38
PARÇADA ANLATIM 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 3 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
BUSRET BEYDİLLİ 73 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,740 228,040 9 110 110 1032 9365

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 15 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 19 10,25 26 10,50 13,90 18,67

Toplam: 80 15 19 10,25 13 10,70 14,96 24,03

TYT Türkçe CCdabDdCDaaBEcdCbEC abc  Dc a DdCdbCDed 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 19 38

Türkçe 40 15 19 38

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 10 10 48
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH SULTAN M VURAL 887 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,520 228,040 10 112 112 1036 9375

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 15 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 18 10,50 26 10,50 13,90 18,67

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 0,20 1,05 6,66

Toplam: 80 15 19 10,25 13 10,70 14,96 24,03

TYT Türkçe dCCeaDaaCaEceBCdCc AdC bDCEdB  babDca   

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik          a                              

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 18 38

Türkçe 40 15 18 38

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 6 11 29
PARÇADA ANLATIM 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 2 1 67
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
HABİP ÖZDEMİR 905 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
111,400 228,040 15 137 137 1245 10145

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 15 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 18 2,50 6 10,50 13,90 18,67

Toplam: 80 7 18 2,50 3 10,70 14,96 24,03

TYT Türkçe aCda aC DEc EcE eceedbcb c  aB e     a  

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 18 18

Türkçe 40 7 18 18

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 3 7 14
PARÇADA ANLATIM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM GÜL 832 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
135,340 228,040 13 124 124 1128 9720

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 15 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 25 7,75 19 10,50 13,90 18,67

Toplam: 80 14 25 7,75 10 10,70 14,96 24,03

TYT Türkçe aCdEaaCdaaBBEccCDcCbBddEeD*bEcceacbCabb 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 25 35

Türkçe 40 14 25 35

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 8 12 38
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET CAN GÖKGÜLLÜ 221 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,080 228,040 7 102 102 1005 9198

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 15 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 14 11,50 29 10,50 13,90 18,67

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 0,20 1,05 6,66

Toplam: 80 15 15 11,25 14 10,70 14,96 24,03

TYT Türkçe cCbbEbb C EcBBCdC aA  dED     aaaaDbCEB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik                e                        

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 14 38

Türkçe 40 15 14 38

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 0 2 0
PARÇADA ANLAM 21 10 9 48
PARÇADA ANLATIM 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMETBAYAR 561 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,560 228,040 5 93 93 963 8972

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 15 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 16 13,00 33 10,50 13,90 18,67

Matematik-1 40 1 6 -0,50 -1 0,20 1,05 6,66

Toplam: 80 18 22 12,50 16 10,70 14,96 24,03

TYT Türkçe CbcEbaCbbEBBE ECDcCe b ECDd b cCd bCDab 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik    E    e  aedab                        

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 16 43

Türkçe 40 17 16 43

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 1 1 33
PARÇADA ANLAM 21 10 9 48
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 2 0 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 6 3

Matematik-1 40 1 6 3

SAYI KÜMELERİ 3 1 0 33
DENKLEMLER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 2 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 1 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA DUT 881 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,420 228,040 1 52 52 758 7945

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 15 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 10,50 13,90 18,67

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 0,20 1,05 6,66

Toplam: 80 21 19 16,25 20 10,70 14,96 24,03

TYT Türkçe dabacaDaCCEEBBCdCeEcACBdD  bd dCaCDaCEa 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik e   aB   B                              

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 17 48

Türkçe 40 19 17 48

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 12 8 57
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik-1 40 2 2 5

SAYI KÜMELERİ 3 0 1 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 1 0 100
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
OKTAY ÇELİK 977 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,260 228,040 11 113 113 1040 9383

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 15 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 19 9,25 23 10,50 13,90 18,67

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,20 1,05 6,66

Toplam: 80 15 20 10,00 13 10,70 14,96 24,03

TYT Türkçe abcEbeC  acBE EC ECe b ECDdbbccCdcbCDab 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik    E    e                               

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 19 35

Türkçe 40 14 19 35

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 0 2 0
PARÇADA ANLAM 21 9 9 43
PARÇADA ANLATIM 2 1 0 50
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

SAYI KÜMELERİ 3 1 0 33
DENKLEMLER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER EVRAN 475 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,840 228,040 2 66 66 821 8336

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 15 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 10,50 13,90 18,67

Matematik-1 40 2 6 0,50 1 0,20 1,05 6,66

Toplam: 80 21 24 15,00 19 10,70 14,96 24,03

TYT Türkçe BaCDEeDEbCEceBCEeDEAeCabDCdb a dEeccdbB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik  d     c eecB    D  a                   

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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40

60

80

TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 18 48

Türkçe 40 19 18 48

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 10 9 48
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 2 33
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 2 6 5

Matematik-1 40 2 6 5

SAYI KÜMELERİ 3 0 1 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 1 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 1 0 50
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
RECEP KAYABAŞI 198 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,980 228,040 3 72 72 864 8534

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 15 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36 10,50 13,90 18,67

Matematik-1 40 1 4 0,00 0 0,20 1,05 6,66

Toplam: 80 20 23 14,25 18 10,70 14,96 24,03

TYT Türkçe abBEbabCaacdEaECDECCBcAEdDb EdeeCacCDbE 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik    E  a e  c    b                       

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 19 48

Türkçe 40 19 19 48

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 0 3 0
PARÇADA ANLAM 21 11 9 52
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 1 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 4 3

Matematik-1 40 1 4 3

SAYI KÜMELERİ 3 1 0 33
DENKLEMLER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 2 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET ERGÜVEN 486 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,600 228,040 4 87 87 921 8783

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 15 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 22 11,50 29 10,50 13,90 18,67

Matematik-1 40 3 6 1,50 4 0,20 1,05 6,66

Toplam: 80 20 28 13,00 16 10,70 14,96 24,03

TYT Türkçe dabacaDaeCEEBBCdCeEcACBdDaEbdbdCaCDbdba 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik dE  aBedaB c                            

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 22 43

Türkçe 40 17 22 43

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 10 10 48
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 2 33
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 3 6 8

Matematik-1 40 3 6 8

SAYI KÜMELERİ 3 1 1 33
DENKLEMLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 2 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
ORAN - ORANTI 1 1 0 100
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
SONER ÖZTÜRK 626 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,800 228,040 8 109 109 1024 9309

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 15 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 20 11,00 28 10,50 13,90 18,67

Matematik-1 40 1 5 -0,25 -1 0,20 1,05 6,66

Toplam: 80 17 25 10,75 13 10,70 14,96 24,03

TYT Türkçe BabDdaDaCCcEcBCECDcAc BbD d eeadaabbCdB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik e      b               a        b  d  E 

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 20 40

Türkçe 40 16 20 40

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 9 11 43
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 5 3

Matematik-1 40 1 5 3

SAYI KÜMELERİ 3 0 1 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 1 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 1 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE İMALI 489 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,180 228,040 5 23 23 547 6429

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 14,10 13,90 18,67

Matematik-1 40 1 4 0,00 0 0,13 1,05 6,66

Toplam: 80 26 17 21,75 27 14,23 14,96 24,03

TYT Türkçe CCdEaDCCDEBBEEECDcCCeAbddDb EBeeCaDbDDd 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik  a  d   d     B      a                  

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 13 63

Türkçe 40 25 13 63

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
PARÇADA ANLAM 21 15 5 71
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 4 3

Matematik-1 40 1 4 3

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 1 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 1 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 1 1 50
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR BOYDAK 655 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
121,960 228,040 23 132 132 1194 10006

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 26 7,50 19 14,10 13,90 18,67

Matematik-1 40 3 21 -2,25 -6 0,13 1,05 6,66

Toplam: 80 17 47 5,25 7 14,23 14,96 24,03

TYT Türkçe CaBdebdCeEceEcbbacdaaAdaaDbbEBaCdEDCDac*

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik aC cedc Cbeceed   a bdec edad dD        

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 26 35

Türkçe 40 14 26 35

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 8 13 38
PARÇADA ANLATIM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 3 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 3 21 8

Matematik-1 40 3 21 8

SAYI KÜMELERİ 3 0 2 0
DENKLEMLER 1 1 0 100
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 2 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 1 0 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 2 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
BİNOM 1 0 1 0
PARABOL 1 0 1 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN 1 1 0 100
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU AKBABA 522 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,060 228,040 17 98 98 980 9084

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 21 12,75 32 14,10 13,90 18,67

Matematik-1 40 2 11 -0,75 -2 0,13 1,05 6,66

Toplam: 80 20 32 12,00 15 14,23 14,96 24,03

TYT Türkçe dCCDEcDaCdEEBcCEdDEceCddcdcdBcEebdDbedB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik          ea BaedaacaE   a           d   

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 21 45

Türkçe 40 18 21 45

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 10 10 48
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 3 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 2 11 5

Matematik-1 40 2 11 5

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 2 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 1 1 50
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 2 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 1 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 1 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
EDA NUR ÇELİK 979 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,640 228,040 19 103 103 1008 9222

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 20 12,00 30 14,10 13,90 18,67

Matematik-1 40 1 7 -0,75 -2 0,13 1,05 6,66

Toplam: 80 18 27 11,25 14 14,23 14,96 24,03

TYT Türkçe caCabaeECCEcBeCEeacAbbedDa dd bCcCDDCEB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik  Eb       e  b c ae    d                

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 20 43

Türkçe 40 17 20 43

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 12 8 57
PARÇADA ANLATIM 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 2 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 7 3

Matematik-1 40 1 7 3

SAYI KÜMELERİ 3 1 1 33
DENKLEMLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 2 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA GNŞ 657 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
135,820 228,040 22 123 123 1125 9711

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 21 8,75 22 14,10 13,90 18,67

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 0,13 1,05 6,66

Toplam: 80 14 24 8,00 10 14,23 14,96 24,03

TYT Türkçe aCeaaaCdabdaEcEbDEe BA  dDdbcB eabDCDbE 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik         b                     b c       

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 21 35

Türkçe 40 14 21 35

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 6 14 29
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 1 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
FATMAAHRAZ 958 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,340 228,040 12 70 70 845 8471

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36 14,10 13,90 18,67

Matematik-1 40 6 23 0,25 1 0,13 1,05 6,66

Toplam: 80 25 42 14,50 18 14,23 14,96 24,03

TYT Türkçe BCCDabDECbEccBabeacAbC EDdEaBbECdaDbabB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik ecbeacAdbBedBEed cbddDAeb   ac  bd  e   

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 19 48

Türkçe 40 19 19 48

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 8 12 38
PARÇADA ANLATIM 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 2 33
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 6 23 15

Matematik-1 40 6 23 15

SAYI KÜMELERİ 3 0 3 0
DENKLEMLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 1 1 50
KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
ORAN - ORANTI 1 1 0 100
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 2 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 1 1 50
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 1 50
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 1 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 1 0
DÖRTGENLER 1 0 1 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 1 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR ÇAM 896 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,960 228,040 10 58 58 790 8111

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 14,10 13,90 18,67

Toplam: 80 20 16 16,00 20 14,23 14,96 24,03

TYT Türkçe dCCDEaDECCEEBBbECecAb ebD dda bCaeDDbdB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 16 50

Türkçe 40 20 16 50

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
PARÇADA ANLAM 21 13 7 62
PARÇADA ANLATIM 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 2 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE DAVARCI 1699 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,340 228,040 16 95 95 965 8985

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 11 13,25 33 14,10 13,90 18,67

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 0,13 1,05 6,66

Toplam: 80 16 14 12,50 16 14,23 14,96 24,03

TYT Türkçe a BEae Cbaa EEECDEe  A   Da E  aCE CDab 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik              c        e      e          

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 11 40

Türkçe 40 16 11 40

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLEDE ANLAM 3 1 1 33
PARÇADA ANLAM 21 10 8 48
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 1 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
HANÇER 965 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,980 228,040 13 76 76 879 8596

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 21 10,75 27 14,10 13,90 18,67

Matematik-1 40 3 1 2,75 7 0,13 1,05 6,66

Toplam: 80 19 22 13,50 17 14,23 14,96 24,03

TYT Türkçe aaCbaabcCbEaBcCbCDbAdC ED  aBecCbeDbaEBe

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik    C      d      D           A          

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 21 40

Türkçe 40 16 21 40

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 8 13 38
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 3 1 8

Matematik-1 40 3 1 8

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 1 0 100
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE TAŞDEMİR 982 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
116,300 228,040 24 135 135 1227 10091

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 25 7,75 19 14,10 13,90 18,67

Matematik-1 40 5 34 -3,50 -9 0,13 1,05 6,66

Toplam: 80 19 59 4,25 5 14,23 14,96 24,03

TYT Türkçe CbBEDbdeDcBcEddCaadbaAebdcEaaBDCecDbeed 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik edcdAaecCbbebaebbbDaaabedabaedAbcEcadca 

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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40

60

80

TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 25 35

Türkçe 40 14 25 35

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 0 3 0
PARÇADA ANLAM 21 8 12 38
PARÇADA ANLATIM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 3 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

TYT Matematik 40 5 34 13

Matematik-1 40 5 34 13

SAYI KÜMELERİ 3 0 3 0
DENKLEMLER 1 0 1 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 1 1 50
KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 2 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 2 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 1 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
BİNOM 1 0 1 0
PARABOL 1 0 1 0
PARALELKENAR 1 0 1 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN 1 0 1 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 1 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 1 1 50
DÖRTGENLER 1 0 1 0
YAMUK 1 0 1 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE YILMAZ 510 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,020 228,040 21 116 116 1059 9466

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 23 10,25 26 14,10 13,90 18,67

Matematik-1 40 2 10 -0,50 -1 0,13 1,05 6,66

Toplam: 80 18 33 9,75 12 14,23 14,96 24,03

TYT Türkçe CCdabDCCaEBeEEECecdCeAdaabdaadceCEcaDeb 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik     ddb b  aecB e D             a     e 

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
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40
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80

TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 23 40

Türkçe 40 16 23 40

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
PARÇADA ANLAM 21 9 11 43
PARÇADA ANLATIM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 3 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 2 10 5

Matematik-1 40 2 10 5

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 1 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 2 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 1 0 50
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 1 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 1 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNE KARNIKARA 901 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,140 228,040 3 20 20 511 6130

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 14,10 13,90 18,67

Matematik-1 40 3 5 1,75 4 0,13 1,05 6,66

Toplam: 80 27 18 22,50 28 14,23 14,96 24,03

TYT Türkçe cCCbEaDECeEEcBCEeeEAA BaD  dBbECEecbCEBD

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik  E  b A  eC d     b    a                

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 13 60

Türkçe 40 24 13 60

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
PARÇADA ANLAM 21 13 8 62
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 3 5 8

Matematik-1 40 3 5 8

SAYI KÜMELERİ 3 1 0 33
DENKLEMLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 1 0 50
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 1 1 50
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA KORKMAZ 898 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,100 228,040 1 14 14 457 5434

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 14,10 13,90 18,67

Matematik-1 40 5 4 4,00 10 0,13 1,05 6,66

Toplam: 80 29 19 24,25 30 14,23 14,96 24,03

TYT Türkçe BCCbEaDaCdEEBBCEeDEAddedDCEedDECEbDbedB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik           dEBEec De E                   

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 15 60

Türkçe 40 24 15 60

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 12 8 57
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 2 1 67
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

TYT Matematik 40 5 4 13

Matematik-1 40 5 4 13

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 1 0 50
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 2 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 1 0 50
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 1 50
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
MEHTAB HANÇER 886 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,440 228,040 6 33 33 633 7140

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 14,10 13,90 18,67

Matematik-1 40 2 5 0,75 2 0,13 1,05 6,66

Toplam: 80 24 19 19,25 24 14,23 14,96 24,03

TYT Türkçe BaCeEbDECaEaBBCEeDEAbCedDCb   cCEbDadEB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik    da        ddB De                     

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 14 55

Türkçe 40 22 14 55

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 12 8 57
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 1 33
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 5 5

Matematik-1 40 2 5 5

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 2 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE BATU 41 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,360 228,040 2 19 19 510 6112

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 14,10 13,90 18,67

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 0,13 1,05 6,66

Toplam: 80 25 10 22,50 28 14,23 14,96 24,03

TYT Türkçe CbdEaeCbDEBBEEECeECCBA   Dd E  edEDCDDb 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik           D  B                          

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 10 58

Türkçe 40 23 10 58

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 14 6 67
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 0 5

Matematik-1 40 2 0 5

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE TATAR 524 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,740 228,040 20 110 110 1032 9365

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 19 10,25 26 14,10 13,90 18,67

Toplam: 80 15 19 10,25 13 14,23 14,96 24,03

TYT Türkçe BaCbaaeECCacBcCdCDEAA  abb dd bCaebaC B 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 19 38

Türkçe 40 15 19 38

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 7 12 33
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 2 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
MUKADDES SÜNBÜL 1622 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
105,560 228,040 25 140 140 1279 10215

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 18 4,50 11 14,10 13,90 18,67

Matematik-1 40 1 15 -2,75 -7 0,13 1,05 6,66

Toplam: 80 10 33 1,75 2 14,23 14,96 24,03

TYT Türkçe BbeaEeDaCbdaceaEC   c  dD aad  d e  C B 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik  bbe  ed abcd ee D   a e c  e           

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 18 23

Türkçe 40 9 18 23

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 0 3 0
PARÇADA ANLAM 21 6 9 29
PARÇADA ANLATIM 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 2 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 15 3

Matematik-1 40 1 15 3

SAYI KÜMELERİ 3 0 2 0
DENKLEMLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 2 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
RAHMİYE IŞIK 894 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,280 228,040 11 65 65 817 8316

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 20 14,00 35 14,10 13,90 18,67

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 0,13 1,05 6,66

Toplam: 80 21 24 15,00 19 14,23 14,96 24,03

TYT Türkçe abdEaDCCDdBBEcECDEeCeAbadcEeEaceCEaCbeb 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik  aA   a       a   D      a              

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 20 48

Türkçe 40 19 20 48

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 0 3 0
PARÇADA ANLAM 21 13 7 62
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 3 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 2 4 5

Matematik-1 40 2 4 5

SAYI KÜMELERİ 3 1 0 33
DENKLEMLER 1 0 1 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 1 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
SEDA SİMSAR 269 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,880 228,040 15 90 90 938 8867

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 14,10 13,90 18,67

Matematik-1 40 0 7 -1,75 -4 0,13 1,05 6,66

Toplam: 80 19 23 13,25 17 14,23 14,96 24,03

TYT Türkçe BabDEDDECaEEBBCaeDcdd BdD Ea  aaECDbbba 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik     b e   e            e      dd  a     

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 16 48

Türkçe 40 19 16 48

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 11 9 52
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 1 33
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 7 0

Matematik-1 40 0 7 0

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 1 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 1 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 1 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER BAYIR 101 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,740 228,040 7 43 43 688 7501

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 14,10 13,90 18,67

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,13 1,05 6,66

Toplam: 80 22 16 18,00 23 14,23 14,96 24,03

TYT Türkçe CCcEbeCCDEBBEddeDcCCeAd aDE b  ddEbCDbEB

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik              e    D                     

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 15 53

Türkçe 40 21 15 53

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 12 9 57
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEHRİBAN HANÇER 953 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,020 228,040 4 21 21 533 6320

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 14,10 13,90 18,67

Matematik-1 40 1 6 -0,50 -1 0,13 1,05 6,66

Toplam: 80 27 19 22,25 28 14,23 14,96 24,03

TYT Türkçe CCBEaDCCDEcBEaECDECCeAAcdDaCEcbbaEbCaDE 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik  b   d  d ade     D                     

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 13 65

Türkçe 40 26 13 65

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 14 6 67
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 6 3

Matematik-1 40 1 6 3

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 1 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
SELCAN GÜL AK 830 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,400 228,040 18 100 100 993 9149

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 20 10,00 25 14,10 13,90 18,67

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 0,13 1,05 6,66

Toplam: 80 17 23 11,25 14 14,23 14,96 24,03

TYT Türkçe dCaaEbDcCCEaceCEbD AcC aD cdc ababbbCEB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik    C   d  d a    D                      

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 20 38

Türkçe 40 15 20 38

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 0 3 0
PARÇADA ANLAM 21 9 11 43
PARÇADA ANLATIM 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 2 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik-1 40 2 3 5

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
SEMA DOĞAN 636 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,400 228,040 9 54 54 785 8084

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 14,10 13,90 18,67

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 0,13 1,05 6,66

Toplam: 80 21 20 16,00 20 14,23 14,96 24,03

TYT Türkçe CbBEebCbcaBBaEECDcCC AbcaDE EBcbecbeDeEB

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik  C      d                             d 

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 18 50

Türkçe 40 20 18 50

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 10 11 48
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 1 0 100
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 1 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
ÜLKÜ BOZKURT 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,720 228,040 8 47 47 714 7691

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 14,10 13,90 18,67

Matematik-1 40 3 2 2,50 6 0,13 1,05 6,66

Toplam: 80 22 20 17,00 21 14,23 14,96 24,03

TYT Türkçe abCaEDDbCaEEBcCabeEAACedDbcba  dceDDCEB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik  E      D   B e                     e   

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 18 48

Türkçe 40 19 18 48

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 11 8 52
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 3 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 2 8

Matematik-1 40 3 2 8

SAYI KÜMELERİ 3 1 0 33
DENKLEMLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 1 0 50
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 1 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA KESİCİ 974 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,700 228,040 14 81 81 897 8661

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 21 13,75 34 14,10 13,90 18,67

Toplam: 80 19 21 13,75 17 14,23 14,96 24,03

TYT Türkçe CadEbDCCbEBBEcdCeECCdAdcdDdaEabeCdbaDabB

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 21 48

Türkçe 40 19 21 48

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 12 9 57
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 3 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
ARİFE GEYİK 526 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
118,020 228,040 25 134 134 1215 10061

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 27 4,25 11 14,86 13,90 18,67

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 0,83 1,05 6,66

Toplam: 80 11 28 4,00 5 15,69 14,96 24,03

TYT Türkçe bCeabaCeedcedadeacCCebe dDbaEcedCEbCDcE 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik         d                               

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 27 28

Türkçe 40 11 27 28

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 7 13 33
PARÇADA ANLATIM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE IRMAK 8 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,740 228,040 17 80 80 896 8658

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 19 15,25 38 14,86 13,90 18,67

Matematik-1 40 1 9 -1,25 -3 0,83 1,05 6,66

Toplam: 80 21 28 14,00 18 15,69 14,96 24,03

TYT Türkçe dCdEbDCaDcBBEdEeDcbCeAd CDdCEeDCCdcCabc*

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik bedd cD    c e     b     c              

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 19 50

Türkçe 40 20 19 50

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 11 10 52
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 2 0 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

TYT Matematik 40 1 9 3

Matematik-1 40 1 9 3

SAYI KÜMELERİ 3 0 3 0
DENKLEMLER 1 0 1 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
BEYHAN KAMALAK 463 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,500 228,040 4 25 25 578 6698

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 14,86 13,90 18,67

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 0,83 1,05 6,66

Toplam: 80 25 17 20,75 26 15,69 14,96 24,03

TYT Türkçe aCBEDaCCDEBBEEaCDEedBAd  DEbEc edcbCDDb 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik  b E  a b         D          e          

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 13 58

Türkçe 40 23 13 58

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
PARÇADA ANLAM 21 12 8 57
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 4 5

Matematik-1 40 2 4 5

SAYI KÜMELERİ 3 1 0 33
DENKLEMLER 1 0 1 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 1 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA SAĞER 987 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
131,480 228,040 24 125 125 1150 9817

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 22 7,50 19 14,86 13,90 18,67

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 0,83 1,05 6,66

Toplam: 80 13 24 7,00 9 15,69 14,96 24,03

TYT Türkçe CbBEaaCCadBaEdbCaEd  A  CedabaeeCbbaDab 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik         d b                             

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 22 33

Türkçe 40 13 22 33

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 0 3 0
PARÇADA ANLAM 21 7 13 33
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 1 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA YAKAR 114 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,940 228,040 11 51 51 757 7918

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 14,86 13,90 18,67

Matematik-1 40 1 6 -0,50 -1 0,83 1,05 6,66

Toplam: 80 22 21 16,75 21 15,69 14,96 24,03

TYT Türkçe dCCDEcDdCCEcBBCEdaEAdaaaDC da EC eDDdbB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik b  Cb   bdd      e                      

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 15 53

Türkçe 40 21 15 53

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 14 5 67
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 1 33
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 6 3

Matematik-1 40 1 6 3

SAYI KÜMELERİ 3 0 1 0
DENKLEMLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
DÖNE KÖSE 904 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,280 228,040 8 46 46 710 7655

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 14,86 13,90 18,67

Matematik-1 40 1 7 -0,75 -2 0,83 1,05 6,66

Toplam: 80 23 21 17,75 22 15,69 14,96 24,03

TYT Türkçe CCBdbDCCDEBBEEEdDcCC AA abd EdDedabCDbb 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik  b    D     edcb         a a            

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 14 55

Türkçe 40 22 14 55

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
PARÇADA ANLAM 21 11 9 52
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

TYT Matematik 40 1 7 3

Matematik-1 40 1 7 3

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 1 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 2 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 1 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 1 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BARDAK 558 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
142,440 228,040 22 119 119 1075 9514

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 22 10,50 26 14,86 13,90 18,67

Matematik-1 40 0 4 -1,00 -3 0,83 1,05 6,66

Toplam: 80 16 26 9,50 12 15,69 14,96 24,03

TYT Türkçe dCCaEbbdCabcBeCEebaAed dDCECccadcbDbCEB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik b  ea d                                 

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 22 40

Türkçe 40 16 22 40

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 8 12 38
PARÇADA ANLATIM 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 3 0 100
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 0 4 0

Matematik-1 40 0 4 0

SAYI KÜMELERİ 3 0 1 0
DENKLEMLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 1 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF CANAN KARAMAN 540 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
141,120 228,040 23 120 120 1086 9558

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 20 12,00 30 14,86 13,90 18,67

Matematik-1 40 1 14 -2,50 -6 0,83 1,05 6,66

Toplam: 80 18 34 9,50 12 15,69 14,96 24,03

TYT Türkçe eabD bDECdEccBCEeDcA CBEbCdeacEdaeDbabB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik  a db  daedE  b   c  e a   ea         a 

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 20 43

Türkçe 40 17 20 43

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 9 10 43
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 2 33
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 14 3

Matematik-1 40 1 14 3

SAYI KÜMELERİ 3 0 1 0
DENKLEMLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 1 0 50
KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 2 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÇİMEN 472 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,260 228,040 18 82 82 904 8693

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36 14,86 13,90 18,67

Matematik-1 40 1 6 -0,50 -1 0,83 1,05 6,66

Toplam: 80 20 25 13,75 17 15,69 14,96 24,03

TYT Türkçe dCBaaDCbDEBBEdEbeEeCeA aCDbeEa bCdDaDabc

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik  b  d D a           ea    e             

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 19 48

Türkçe 40 19 19 48

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 10 11 48
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 6 3

Matematik-1 40 1 6 3

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 1 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 1 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 1 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF DEMİR 14 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,000 228,040 9 48 48 731 7793

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 14,86 13,90 18,67

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2 0,83 1,05 6,66

Toplam: 80 22 19 17,25 22 15,69 14,96 24,03

TYT Türkçe C BEeDCdDbBBEEECDbeCBAcEdDdedceeaEcCDaE 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik  b           e        e                 

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 16 55

Türkçe 40 22 16 55

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 1 1 33
PARÇADA ANLAM 21 12 8 57
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 1 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF OKUMUŞŞ 478 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,900 228,040 6 35 35 648 7250

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 14,86 13,90 18,67

Matematik-1 40 0 4 -1,00 -3 0,83 1,05 6,66

Toplam: 80 24 19 19,25 24 15,69 14,96 24,03

TYT Türkçe BCCDEeDbCdEEBBCEeDbAcCBdDeEdcedaEeDcCEB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik    b      d    e        e               

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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60
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 15 60

Türkçe 40 24 15 60

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 13 7 62
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 2 33
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 0 4 0

Matematik-1 40 0 4 0

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA BOZTEPE 482 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,140 228,040 5 28 28 585 6791

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 14,86 13,90 18,67

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,83 1,05 6,66

Toplam: 80 24 14 20,50 26 15,69 14,96 24,03

TYT Türkçe CCBEaDCCDacBEEdCDECC Ac  bdeEcbeCEbCDaE 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik         e     B                         

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 13 58

Türkçe 40 23 13 58

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 14 6 67
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 1 0 50
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE NUR DURDU 485 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,080 228,040 7 36 36 657 7306

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 14,86 13,90 18,67

Matematik-1 40 5 7 3,25 8 0,83 1,05 6,66

Toplam: 80 24 23 18,25 23 15,69 14,96 24,03

TYT Türkçe BaCbaDDECCcEBBCdbeEA CeEc  dB addeDbCbB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik AEbCD  cbee Bb   a                      

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 16 48

Türkçe 40 19 16 48

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
PARÇADA ANLAM 21 9 11 43
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 7 13

Matematik-1 40 5 7 13

SAYI KÜMELERİ 3 2 1 67
DENKLEMLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 1 0 50
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE BEYZA AKAR 544 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,840 228,040 16 79 79 895 8654

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 18 10,50 26 14,86 13,90 18,67

Matematik-1 40 4 5 2,75 7 0,83 1,05 6,66

Toplam: 80 19 23 13,25 17 15,69 14,96 24,03

TYT Türkçe dCCDEbDEbCEaBeCabDcAd  bb   c EdbeDbCdc 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik    dD  E    B  c D    ce    b           

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 18 38

Türkçe 40 15 18 38

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 10 10 48
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 5 10

Matematik-1 40 4 5 10

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 1 0 50
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
K E V S E RAOZALAN 536 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,560 228,040 13 61 61 805 8193

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 14,86 13,90 18,67

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 0,83 1,05 6,66

Toplam: 80 21 22 15,50 19 15,69 14,96 24,03

TYT Türkçe daCDbcDaCCEEBBCECecAeCddb  ddcECdeDbCbB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik dE       a     e D         e            

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 18 48

Türkçe 40 19 18 48

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 14 6 67
PARÇADA ANLATIM 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 2 4 5

Matematik-1 40 2 4 5

SAYI KÜMELERİ 3 1 1 33
DENKLEMLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
MELTEM KURT 791 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,640 228,040 20 86 86 919 8780

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 16 13,00 33 14,86 13,90 18,67

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 0,83 1,05 6,66

Toplam: 80 18 19 13,25 17 15,69 14,96 24,03

TYT Türkçe Cb aaDC DEBaEdEC EbCBAA Cbd aB edcaabDb 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik    E                  e  ee             

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 16 43

Türkçe 40 17 16 43

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 7 12 33
PARÇADA ANLATIM 2 1 0 50
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 0 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

SAYI KÜMELERİ 3 1 0 33
DENKLEMLER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEMAKGÜL 960 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,240 228,040 21 107 107 1018 9290

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 22 10,50 26 14,86 13,90 18,67

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 0,83 1,05 6,66

Toplam: 80 17 25 10,75 13 15,69 14,96 24,03

TYT Türkçe dbeDEcaECaEcBaCcCacdcCBdbCbbc ECcCDbaaB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik    C     de             a               

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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40
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 22 40

Türkçe 40 16 22 40

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 11 9 52
PARÇADA ANLATIM 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 2 33
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
NEŞE ŞİŞMAN 870 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,280 228,040 2 17 17 487 5773

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 14,86 13,90 18,67

Matematik-1 40 6 4 5,00 13 0,83 1,05 6,66

Toplam: 80 28 20 23,00 29 15,69 14,96 24,03

TYT Türkçe dCCaEabdCCEEBBCECDEAbeaEDb aecECEeDaabB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik  E Cac  De   EbB D                      

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 16 55

Türkçe 40 22 16 55

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 13 7 62
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 2 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 6 4 15

Matematik-1 40 6 4 15

SAYI KÜMELERİ 3 1 0 33
DENKLEMLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 1 50
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN TEKE 553 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,660 228,040 10 49 49 738 7822

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 14,86 13,90 18,67

Matematik-1 40 5 9 2,75 7 0,83 1,05 6,66

Toplam: 80 23 26 16,50 21 15,69 14,96 24,03

TYT Türkçe cCCDaaDddCE cBbEecEAACdbD E c cdEeDDabB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik     D    cb ec c a BE   De  a        Bc 

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 17 45

Türkçe 40 18 17 45

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 1 1 33
PARÇADA ANLAM 21 10 10 48
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 0 33
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 9 13

Matematik-1 40 5 9 13

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 1 1 50
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 1 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
OYA ŞİŞMAN 866 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,280 228,040 1 3 3 277 3226

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 14,86 13,90 18,67

Matematik-1 40 11 6 9,50 24 0,83 1,05 6,66

Toplam: 80 36 16 32,00 40 15,69 14,96 24,03

TYT Türkçe CCdEabC bEBBEEECDEeCBAcc DE bB CCabCDDE 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik b  EAdb eEDBAB  A DdD      d  A         

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 10 63

Türkçe 40 25 10 63

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
PARÇADA ANLAM 21 12 7 57
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 6 28

Matematik-1 40 11 6 28

SAYI KÜMELERİ 3 1 1 33
DENKLEMLER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 2 0 100
KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
ORAN - ORANTI 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 1 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİNAZ YILMAZ 980 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,260 228,040 19 85 85 914 8756

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 21 10,75 27 14,86 13,90 18,67

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 0,83 1,05 6,66

Toplam: 80 19 24 13,00 16 15,69 14,96 24,03

TYT Türkçe caCaaaDECaEEBBCaeeEedCBbD ad aEdabDbabB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik A  bD   D     e             e           

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 21 40

Türkçe 40 16 21 40

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
PARÇADA ANLAM 21 8 12 38
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 2 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 3 3 8

Matematik-1 40 3 3 8

SAYI KÜMELERİ 3 1 0 33
DENKLEMLER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
ŞERİFE KIR 569 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,300 228,040 3 24 24 564 6573

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 14,86 13,90 18,67

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 0,83 1,05 6,66

Toplam: 80 24 12 21,00 26 15,69 14,96 24,03

TYT Türkçe CCBEbDCCDEBBEEECDbbC b  aDd E  eCdbdDbE 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik                   D      d     D        

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 11 55

Türkçe 40 22 11 55

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
PARÇADA ANLAM 21 13 7 62
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 0 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 1 0 100
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
ŞULE İŞPAK 0 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,260 228,040 12 59 59 799 8153

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 14,86 13,90 18,67

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 0,83 1,05 6,66

Toplam: 80 20 17 15,75 20 15,69 14,96 24,03

TYT Türkçe BCbDbaDdCCEEBBCECDEce  db bba aeEeDDa B 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik     D  d           a                    

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 15 48

Türkçe 40 19 15 48

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 13 6 62
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 2 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN GÜL 468 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,160 228,040 14 62 62 807 8213

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 14,86 13,90 18,67

Matematik-1 40 2 11 -0,75 -2 0,83 1,05 6,66

Toplam: 80 23 29 15,75 20 15,69 14,96 24,03

TYT Türkçe CCBEaaCCDEBBEadCecbCeAAEaDbeaBeeadDCaDc 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik  C  edbded a   E  a  c    a          c  

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 18 53

Türkçe 40 21 18 53

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 10 10 48
PARÇADA ANLATIM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 2 11 5

Matematik-1 40 2 11 5

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 1 0 100
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 2 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 1 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA KIRDAĞ 908 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,540 228,040 15 74 74 870 8561

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 25 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 14,86 13,90 18,67

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 0,83 1,05 6,66

Toplam: 80 19 19 14,25 18 15,69 14,96 24,03

TYT Türkçe C BEaDCCDEcaEdECDbeCeAdEeDd E cedabbDeE 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik         d      c                        

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 17 48

Türkçe 40 19 17 48

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 1 1 33
PARÇADA ANLAM 21 10 10 48
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 1 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
868 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,100 228,040 3 42 42 675 7421

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 21 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 10,45 13,90 18,67

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 0,40 1,05 6,66

Toplam: 80 23 19 18,25 23 10,86 14,96 24,03

TYT Türkçe a CDEcDECaEcBBeEeacAACB DCbaBaECdeDcd B 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik  E  aa   de B                           

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 15 53

Türkçe 40 21 15 53

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 11 8 52
PARÇADA ANLATIM 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 2 33
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 2 4 5

Matematik-1 40 2 4 5

SAYI KÜMELERİ 3 1 0 33
DENKLEMLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 1 0 50
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
584 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,620 228,040 5 53 53 781 8067

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 21 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 19 15,25 38 10,45 13,90 18,67

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,40 1,05 6,66

Toplam: 80 21 20 16,00 20 10,86 14,96 24,03

TYT Türkçe BaabEbDECCEcBeCaCaEAdCcdDacCdaEdaeDDCbB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik             Bc                          

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 19 50

Türkçe 40 20 19 50

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 12 8 57
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 2 33
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 1 0 50
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL    MAZ 589 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
136,480 228,040 16 122 122 1121 9687

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 21 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 24 8,00 20 10,45 13,90 18,67

Toplam: 80 14 24 8,00 10 10,86 14,96 24,03

TYT Türkçe b BabDCbDdBeEEaCcECaeAbEbDabddaedEabbed 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 24 35

Türkçe 40 14 24 35

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 1 1 33
PARÇADA ANLAM 21 7 13 33
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR BAYSULU 620 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
110,260 228,040 18 138 138 1253 10160

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 21 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 23 2,25 6 10,45 13,90 18,67

Toplam: 80 8 23 2,25 3 10,86 14,96 24,03

TYT Türkçe becEaaaaDbceEEdeDadCcedEdadaEeb         

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 23 20

Türkçe 40 8 23 20

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 4 8 19
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
Bİ* UZENUR 90 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,320 228,040 9 77 77 888 8631

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 21 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 18 11,50 29 10,45 13,90 18,67

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 0,40 1,05 6,66

Toplam: 80 18 18 13,50 17 10,86 14,96 24,03

TYT Türkçe  bC aaDECdEcccC CDEcbCBbD da aECcbDbaaB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik  E C                                    

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 18 40

Türkçe 40 16 18 40

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 8 10 38
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 2 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 2 0 5

Matematik-1 40 2 0 5

SAYI KÜMELERİ 3 1 0 33
DENKLEMLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ORÇAN 508 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,500 228,040 8 75 75 871 8562

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 21 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 15 13,25 33 10,45 13,90 18,67

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,40 1,05 6,66

Toplam: 80 18 16 14,00 18 10,86 14,96 24,03

TYT Türkçe CCBEceCCDccBaEEeaE   bb  Dd EB bdEbCDbb 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik       a       B                         

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 15 43

Türkçe 40 17 15 43

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 9 10 43
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 1 0 50
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
DURDİYE YENİGÜL 0 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,160 228,040 13 115 115 1052 9427

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 21 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 18 10,50 26 10,45 13,90 18,67

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1 0,40 1,05 6,66

Toplam: 80 15 20 10,00 13 10,86 14,96 24,03

TYT Türkçe C dEaDCaD cBEcEeeaCC Abd aa bc edEDdDbE 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik  e  c                                   

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 18 38

Türkçe 40 15 18 38

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 0 1 0
PARÇADA ANLAM 21 11 9 52
PARÇADA ANLATIM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik-1 40 0 2 0

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 1 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 1 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
ECE GÜLSENUR ÇAKMAK 615 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
129,640 228,040 17 128 128 1160 9858

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 21 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 26 6,50 16 10,45 13,90 18,67

Toplam: 80 13 26 6,50 8 10,86 14,96 24,03

TYT Türkçe BCebdcDaeeEaBBaECeEAeedEDbbaceadcdbbadB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 26 33

Türkçe 40 13 26 33

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 0 3 0
PARÇADA ANLAM 21 7 13 33
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 3 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR OĞUL 631 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
107,980 228,040 19 139 139 1264 10186

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 21 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 29 1,75 4 10,45 13,90 18,67

Toplam: 80 9 29 1,75 2 10,86 14,96 24,03

TYT Türkçe cdeaaeacebEcBdabCDbbeCadaCdaBeEdaCea*c  

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 29 23

Türkçe 40 9 29 23

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLEDE ANLAM 3 0 3 0
PARÇADA ANLAM 21 5 14 24
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 2 33
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KUBRA TURUNÇ 513 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,260 228,040 7 69 69 837 8427

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 21 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 10,45 13,90 18,67

Toplam: 80 19 17 14,75 18 10,86 14,96 24,03

TYT Türkçe CbaaeaCCDEBBEEECecCd AebCb  EdbCaaDCDaa 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 17 48

Türkçe 40 19 17 48

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 13 7 62
PARÇADA ANLATIM 2 0 2 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 1 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE KILINÇ 484 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,900 228,040 12 105 105 1012 9257

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 21 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 21 9,75 24 10,45 13,90 18,67

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 0,40 1,05 6,66

Toplam: 80 17 25 10,75 13 10,86 14,96 24,03

TYT Türkçe aCdabaCdDdBBEcdbDcCC Ad CDb EdabdabaDaE 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik  e     Be   ed          A               

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 21 38

Türkçe 40 15 21 38

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 8 12 38
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 0 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 2 4 5

Matematik-1 40 2 4 5

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 1 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE SAYGILI 496 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,420 228,040 6 64 64 811 8255

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 21 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36 10,45 13,90 18,67

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 0,40 1,05 6,66

Toplam: 80 20 19 15,25 19 10,86 14,96 24,03

TYT Türkçe dbbDEaDECdEcBaebCaEAeCBdDe aabEdECDbCEe 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik                  D                      

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 19 48

Türkçe 40 19 19 48

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 12 8 57
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 2 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA GÜL OMUZUBOZLU 491 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,380 228,040 4 50 50 752 7897

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 21 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 10,45 13,90 18,67

Toplam: 80 20 13 16,75 21 10,86 14,96 24,03

TYT Türkçe BCbaEaDdCCEEBaCECDE ee dD   dDaC bDbCbB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 13 50

Türkçe 40 20 13 50

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 12 7 57
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
HACERÇILGI 562 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,960 228,040 11 101 101 997 9167

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 21 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 22 10,50 26 10,45 13,90 18,67

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,40 1,05 6,66

Toplam: 80 17 23 11,25 14 10,86 14,96 24,03

TYT Türkçe CbdEa dCedBBEcdCDECCBcAddcEebcaeCdbaDcb 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik                 c            B          

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 22 40

Türkçe 40 16 22 40

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 0 3 0
PARÇADA ANLAM 21 9 10 43
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 3 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 1 0 100
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
HALİME DAĞ 33 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
138,360 228,040 15 121 121 1112 9641

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 21 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 22 10,50 26 10,45 13,90 18,67

Matematik-1 40 0 7 -1,75 -4 0,40 1,05 6,66

Toplam: 80 16 29 8,75 11 10,86 14,96 24,03

TYT Türkçe CbeEbDCaDEBaEddCDbbecAcE DbaEacbacbeDaE 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik         b  ede               ed    b    

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 22 40

Türkçe 40 16 22 40

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 9 11 43
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 1 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 0 7 0

Matematik-1 40 0 7 0

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 1 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 1 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRAORÇAN 470 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,400 228,040 2 34 34 635 7145

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 21 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 10,45 13,90 18,67

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 0,40 1,05 6,66

Toplam: 80 22 12 19,00 24 10,86 14,96 24,03

TYT Türkçe dCbaEcDEdCEcBBaECDcAd B D     dCEeDbCEB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik     D       B                           

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 12 50

Türkçe 40 20 12 50

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 14 6 67
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 0 5

Matematik-1 40 2 0 5

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 1 0 50
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE İMALI 498 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
100,000 228,040 20 141 141 1296 10255

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 21 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 80 0 0 0,00 0 10,86 14,96 24,03

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
NURAN ÖZTÜRK 909 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,520 228,040 10 94 94 964 8973

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 21 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 22 11,50 29 10,45 13,90 18,67

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,40 1,05 6,66

Toplam: 80 18 23 12,25 15 10,86 14,96 24,03

TYT Türkçe CdaEbDCCeaBBEEdCeECddbAcbDaCEacaddbbbeE 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik                       b  B              

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 22 43

Türkçe 40 17 22 43

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 10 10 48
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
NURTEN TÜTEN 563 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,920 228,040 1 32 32 626 7108

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 21 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 10,45 13,90 18,67

Toplam: 80 23 14 19,50 24 10,86 14,96 24,03

TYT Türkçe dCCeEa ECCEcBBCEC bcACedDCEaBeECEeDbbbB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 14 58

Türkçe 40 23 14 58

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 13 6 62
PARÇADA ANLATIM 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 2 1 67
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM KALLİ 163 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,980 228,040 14 117 117 1060 9467

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 21 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 17 8,75 22 10,45 13,90 18,67

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,40 1,05 6,66

Toplam: 80 14 18 9,50 12 10,86 14,96 24,03

TYT Türkçe  aba  DaC EEcBCdC cAACedD   cadddeDbd B 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik             B    a                      

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 17 33

Türkçe 40 13 17 33

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 7 9 33
PARÇADA ANLATIM 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 1 0 50
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP 588 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
100,000 228,040 20 141 141 1296 10255

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 21 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 80 0 0 0,00 0 10,86 14,96 24,03

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE BÜŞRA AKAR 209 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,680 228,040 5 63 63 810 8241

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 11 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 15,84 13,90 18,67

Toplam: 80 19 14 15,50 19 15,98 14,96 24,03

TYT Türkçe dCCDEbeECdEEeeCECDccA BEb     ECaeDbebB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 14 48

Türkçe 40 19 14 48

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
PARÇADA ANLAM 21 10 10 48
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 0 1 0
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA KÖK 195 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,780 228,040 8 83 83 908 8723

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 11 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 15,84 13,90 18,67

Matematik-1 40 3 11 0,25 1 0,14 1,05 6,66

Toplam: 80 21 30 13,50 17 15,98 14,96 24,03

TYT Türkçe abdEDaaCaEBBEcdCDECCBAd bDceEc bCabCaed 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik  bbd   Bd b  cBc b  cBe               c 

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 19 45

Türkçe 40 18 19 45

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 11 9 52
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 11 8

Matematik-1 40 3 11 8

SAYI KÜMELERİ 3 0 2 0
DENKLEMLER 1 0 1 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 2 0 100
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 1 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 1 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
EMEL TAŞDEMİR 956 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,180 228,040 7 78 78 891 8637

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 11 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 15,84 13,90 18,67

Matematik-1 40 3 15 -0,75 -2 0,14 1,05 6,66

Toplam: 80 22 32 14,00 18 15,98 14,96 24,03

TYT Türkçe BaCDaaDbCCEcBBCEebEAd  dDeECc EebeDbacB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik  a Cae deaCdcdbdba cEc                  

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 17 48

Türkçe 40 19 17 48

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
PARÇADA ANLAM 21 11 9 52
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 2 1 67
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 15 8

Matematik-1 40 3 15 8

SAYI KÜMELERİ 3 0 1 0
DENKLEMLER 1 1 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 1 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 1 0 50
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 2 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 2 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 1 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE BOZDAĞ 876 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,960 228,040 2 10 10 393 4795

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 11 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 15,84 13,90 18,67

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 0,14 1,05 6,66

Toplam: 80 30 13 26,75 33 15,98 14,96 24,03

TYT Türkçe CCdEcDCCDEBaEEECDdCCeAAEaDEeE  CCdDCDab 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik     A cB b                a   A         

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 10 68

Türkçe 40 27 10 68

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
PARÇADA ANLAM 21 15 5 71
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 3 8

Matematik-1 40 3 3 8

SAYI KÜMELERİ 3 0 0 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 1 1 50
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE OKUDUCU 869 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,480 228,040 1 6 6 370 4546

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 11 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 15,84 13,90 18,67

Matematik-1 40 6 10 3,50 9 0,14 1,05 6,66

Toplam: 80 33 22 27,50 34 15,98 14,96 24,03

TYT Türkçe CCBEbDCdDaccEEECDECCBAbbCDdCacDCCEbdDDE 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik    Ed e a DB eBE bD aee  a          c   

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 12 68

Türkçe 40 27 12 68

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 13 7 62
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 2 1 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

TYT Matematik 40 6 10 15

Matematik-1 40 6 10 15

SAYI KÜMELERİ 3 1 0 33
DENKLEMLER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 1 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 1 0 100
ORAN - ORANTI 1 1 0 100
KESİR PROBLEMLERİ 2 1 0 50
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 1 1 50
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 1 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR YILMAZ 895 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,660 228,040 6 67 67 822 8350

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 11 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 15,84 13,90 18,67

Matematik-1 40 1 8 -1,00 -3 0,14 1,05 6,66

Toplam: 80 21 23 15,25 19 15,98 14,96 24,03

TYT Türkçe cCC EaDE  EcBBdECDbAcCebba aBbECaeDbCEB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik   d beA a dbe     b                     

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 15 50

Türkçe 40 20 15 50

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 13 5 62
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 2 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 8 3

Matematik-1 40 1 8 3

SAYI KÜMELERİ 3 0 1 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 1 1 50
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 2 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLPERİ KIRMACI 878 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,020 228,040 3 40 40 666 7363

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 11 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 15,84 13,90 18,67

Matematik-1 40 2 5 0,75 2 0,14 1,05 6,66

Toplam: 80 23 18 18,50 23 15,98 14,96 24,03

TYT Türkçe BCCbdDDECaE  BeEC EAbCebDeb B ECdeDbCaB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik bE   Be  c        b            c        

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 13 53

Türkçe 40 21 13 53

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 0 67
PARÇADA ANLAM 21 11 8 52
PARÇADA ANLATIM 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 2 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 5 5

Matematik-1 40 2 5 5

SAYI KÜMELERİ 3 1 1 33
DENKLEMLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 1 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE BZDĞN 469 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,300 228,040 11 127 127 1157 9850

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 11 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 21 5,75 14 15,84 13,90 18,67

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,14 1,05 6,66

Toplam: 80 12 22 6,50 8 15,98 14,96 24,03

TYT Türkçe Cb aabC DccBEddCDbCaeAcd bd da ed  bDaE 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik   bE                                    

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 21 28

Türkçe 40 11 21 28

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 3 0 3 0
PARÇADA ANLAM 21 7 10 33
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

SAYI KÜMELERİ 3 1 1 33
DENKLEMLER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
İPK  ÇETİN 955 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,080 228,040 4 44 44 692 7539

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 11 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 15,84 13,90 18,67

Matematik-1 40 3 12 0,00 0 0,14 1,05 6,66

Toplam: 80 24 24 18,00 23 15,98 14,96 24,03

TYT Türkçe BbCaaDaECCEcBaCEeDEAdCBdD  C  EC eDb cB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik b b ea   d  ed dCD ec  Be   a           

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 12 53

Türkçe 40 21 12 53

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 10 8 48
PARÇADA ANLATIM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 0 33
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 12 8

Matematik-1 40 3 12 8

SAYI KÜMELERİ 3 0 2 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 2 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 1 0 100
YAŞ PROBLEMLERİ 1 1 0 100
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
KADRİ * KURT 882 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,960 228,040 9 91 91 943 8907

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 11 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 10 14,50 36 15,84 13,90 18,67

Matematik-1 40 0 6 -1,50 -4 0,14 1,05 6,66

Toplam: 80 17 16 13,00 16 15,98 14,96 24,03

TYT Türkçe CC EcbC aEcBEcECeEC  Ab  D  E  edE CD b 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik   b dd   b                a  c          

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 10 43

Türkçe 40 17 10 43

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
PARÇADA ANLAM 21 10 7 48
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 6 0

Matematik-1 40 0 6 0

SAYI KÜMELERİ 3 0 1 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 2 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 0 0
ORAN - ORANTI 1 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 0 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 1 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN BAHAR 959 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,640 228,040 10 126 126 1154 9836

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 11 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 20 10,00 25 15,84 13,90 18,67

Matematik-1 40 3 23 -2,75 -7 0,14 1,05 6,66

Toplam: 80 18 43 7,25 9 15,98 14,96 24,03

TYT Türkçe CbdEaaCCDdcBEdae beCBAb eDE cB eCcbaDac 

Cevap Anahtarı B CCBEDDCCDEBBEEECDECCBAAECDECEBDCCEDCDDEB

TYT Matematik bCbEdcadbbbcbdccA bcc     ee  dc   bc   

Cevap Anahtarı B CCAEAEDBCEDBABBEACDEDBDAABCBABADBEBCAEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 20 38

Türkçe 40 15 20 38

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 0 3 0
PARÇADA ANLAM 21 7 13 33
PARÇADA ANLATIM 2 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 23 8

Matematik-1 40 3 23 8

SAYI KÜMELERİ 3 1 2 33
DENKLEMLER 1 1 0 100
ÜSTLÜ İFADELER 2 0 2 0
KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 1 1 50
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 2 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 1 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
BİNOM 1 0 1 0
PARABOL 1 0 0 0
PARALELKENAR 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 1 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 1 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YKS - TYT KULVAR-3 (1.OTURUM)

KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / TÜRKOĞLU ANADOLU İMAMHATİP

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE KIZ IKAYA 10 F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,980 228,040 1 108 108 1023 9304

Puanı Hesaplanan: 142 142 1354 10565

Katılımlar: 1 142 142 1389 12709

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 23 9,25 23 9,25 13,90 18,67

Matematik-1 40 4 11 1,25 3 1,25 1,05 6,66

Toplam: 80 19 34 10,50 13 10,50 14,96 24,03

TYT Türkçe adbDbeDbeaEcBeCdCDcAbC EaacCBeEdcbcbaEB 

Cevap Anahtarı A BCCDEDDECCEEBBCECDEAACBEDCECBDECECDDCEBD

TYT Matematik dc*  BAaeeec a   cc        A A          

Cevap Anahtarı A AECCDBAEDBCEBEABCDABEDABDABACABBDBCEBBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 23 38

Türkçe 40 15 23 38

SÖZ ÖBEĞİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLEDE ANLAM 3 0 3 0
PARÇADA ANLAM 21 9 11 43
PARÇADA ANLATIM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ 1 1 0 100
ANLATIM BOZUKLUĞU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
DİL BİLGİSİ - KARMA 3 1 2 33
SÖZCÜKTE YAPI - EKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

TYT Matematik 40 4 11 10

Matematik-1 40 4 11 10

SAYI KÜMELERİ 3 0 3 0
DENKLEMLER 1 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSTLÜ İFADELER 2 1 1 50
KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA 1 0 1 0
ORAN - ORANTI 1 0 1 0
KARIŞIM PROBLEMLERİ 2 0 2 0
SAYI PROBLEMLERİ 2 0 0 0
KESİR PROBLEMLERİ 2 0 1 0
İŞÇİ PROBLEMLERİ 1 0 0 0
HAREKET PROBLEMLERİ 1 0 0 0
YAŞ PROBLEMLERİ 1 0 1 0
KÂR - ZARAR PROBLEMLERİ 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
BİNOM 1 0 0 0
PARABOL 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR 1 1 0 100
PARALELKENAR 1 0 0 0
ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI - İÇ AÇIORTAY 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN 1 0 0 0
DÖRTGENLER 1 0 0 0
YAMUK 1 0 0 0
ÇEMBERDE UZUNLUK 2 0 0 0
GEOMETRİK CİSİMLER 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
NOKTANIN ANALİTİK İNCELENMESİ 1 0 0 0
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